
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU İnebolu Anadolu Lisesi 9 SINIF MERCAN DES 03 (ON02-09.04DES03) 50 50 68 8930

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,22 11,01 10,47 7,00 4,62 5,84 5,05 3,73 4,12 1,89 1,29 1,57 9,96 7,47 8,10 4,46 3,03 3,70 3,68 3,12 2,90 3,82 3,21 3,01 49,08 37,48 39,71 230,310

Okul Ortalaması 15,24 9,94 12,76 7,78 4,38 6,68 4,98 3,52 4,10 2,08 1,16 1,79 6,58 5,72 5,15 3,80 2,59 3,15 3,35 3,24 2,54 3,73 3,02 2,98 47,54 33,57 39,15 223,170

KATILIMLAR

1 68 ÖMER SADİ 09A 20 4 19,00 8 3 7,25 4 3 3,25 2 0 2,00 18 7 16,25 4 3 3,25 5 2 4,50 5 3 4,25 66 25 59,75 311,978 1470

2 136 İREM KALAFAT 09A 19 7 17,25 11 2 10,50 6 2 5,50 4 0 4,00 14 4 13,00 2 3 1,25 8 2 7,50 5 3 4,25 69 23 63,25 306,263 1602

3 88 YASAR TASCI 09A 18 7 16,25 12 2 11,50 7 0 7,00 11 4 10,00 4 3 3,25 5 3 4,25 8 1 7,75 65 20 60,00 288,140 2057

4 73 EBRU SALCIOĞLU 09A 23 7 21,25 8 6 6,50 9 0 9,00 3 1 2,75 7 3 6,25 4 2 3,50 3 3 2,25 4 2 3,50 61 24 55,00 278,093 2336

5 142 FATMA ŞAHİN 09A 24 5 22,75 9 4 8,00 5 3 4,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 5 3,75 8 2 7,50 6 4 5,00 63 26 56,50 275,853 2396

6 169 ENGİN ADATEPE 09A 19 8 17,00 12 1 11,75 6 4 5,00 2 1 1,75 10 9 7,75 7 1 6,75 5 1 4,75 61 25 54,75 272,668 2493

7 166 BEYZANUR ŞENTÜRK 09A 18 7 16,25 11 1 10,75 6 3 5,25 3 0 3,00 9 7 7,25 5 1 4,75 2 3 1,25 5 1 4,75 59 23 53,25 266,603 2682

8 168 KARDELEN KOCAMAN 09A 18 11 15,25 8 5 6,75 6 3 5,25 1 3 0,25 11 4 10,00 4 2 3,50 4 2 3,50 6 3 5,25 58 33 49,75 264,705 2749

9 178 EDANUR ÇELİK 09B 21 7 19,25 6 4 5,00 3 3 2,25 3 1 2,75 10 9 7,75 4 3 3,25 3 5 1,75 5 3 4,25 55 35 46,25 259,563 2926

10 177 HÜMEYRA KESKİN 09A 18 12 15,00 7 7 5,25 7 5 5,75 2 2 1,50 11 10 8,50 6 3 5,25 4 5 2,75 5 5 3,75 60 49 47,75 255,668 3054

11 78 SUDENAZ DEMİR 09B 15 7 13,25 8 5 6,75 5 3 4,25 3 1 2,75 8 3 7,25 8 1 7,75 4 2 3,50 5 3 4,25 56 25 49,75 252,000 3198

12 125 HALİM AKSAKAL 09A 21 8 19,00 9 5 7,75 9 3 8,25 2 2 1,50 1 2 0,50 5 3 4,25 7 1 6,75 5 3 4,25 59 27 52,25 249,793 3275

13 12 BUSE ÇELİK 09B 17 13 13,75 8 6 6,50 6 4 5,00 3 1 2,75 8 4 7,00 5 1 4,75 5 5 3,75 5 4 4,00 57 38 47,50 248,068 3332

14 162 AYÇA TEKCE 09A 22 8 20,00 6 5 4,75 6 2 5,50 3 1 2,75 5 7 3,25 4 0 4,00 5 3 4,25 3 5 1,75 54 31 46,25 247,968 3337

15 95 İREM KÖPRÜLÜ 09B 16 9 13,75 12 2 11,50 7 2 6,50 2 1 1,75 6 6 4,50 3 0 3,00 3 2 2,50 7 2 6,50 56 24 50,00 246,288 3414

16 93 HÜMEYSA ALTINBAŞ 09A 20 7 18,25 12 2 11,50 9 1 8,75 3 1 2,75 5 11 2,25 4 5 2,75 2 5 0,75 2 5 0,75 57 37 47,75 245,758 3431

17 91 NERMİN AYDIN 09B 14 11 11,25 10 4 9,00 9 1 8,75 3 0 3,00 7 3 6,25 2 1 1,75 2 2 1,50 6 3 5,25 53 25 46,75 239,880 3642

18 134 AHMET KÖMÜRCÜ 09A 12 12 9,00 5 3 4,25 7 2 6,50 3 0 3,00 11 4 10,00 3 2 2,50 7 1 6,75 2 6 0,50 50 30 42,50 236,728 3756

19 137 OĞU HAN AYDINLI 09A 1 3 0,25 10 3 9,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 22 8 20,00 6 2 5,50 1 4 0,00 42 25 35,75 233,878 3857

20 161 MERVE YILMAZ 09B 18 8 16,00 8 4 7,00 5 2 4,50 3 1 2,75 4 2 3,50 3 0 3,00 3 3 2,25 4 4 3,00 48 24 42,00 231,648 3950

21 141 AZRA BEKTAŞOĞLU 09B 20 10 17,50 6 8 4,00 7 4 6,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 4 2,00 3 4 2,00 4 5 2,75 50 37 40,75 229,473 4033

22 124 İKBAL YILDIZ 09B 18 8 16,00 8 6 6,50 5 5 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 7 3 6,25 3 3 2,25 2 5 0,75 49 31 41,25 224,795 4207

23 114 NAZLI TUNÇ 09B 19 9 16,75 7 7 5,25 5 7 3,25 1 3 0,25 6 8 4,00 5 4 4,00 3 7 1,25 2 4 1,00 48 49 35,75 221,650 4315

24 218 ORHAN YAYLACI 09A 15 13 11,75 9 5 7,75 3 2 2,50 1 2 0,50 8 6 6,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 3 3,25 46 35 37,25 221,355 4332

25 180 DAVUT EMİK 09A 5 13 1,75 6 8 4,00 5 3 4,25 19 4 18,00 3 1 2,75 38 29 30,75 221,025 4354

26 99 UMUTCAN YILMAZ 09B 16 11 13,25 8 5 6,75 5 4 4,00 3 1 2,75 4 4 3,00 3 2 2,50 7 2 6,50 3 5 1,75 49 34 40,50 220,825 4363

27 67 EMİRHAN BERAT ÇIN 09B 18 10 15,50 9 5 7,75 5 5 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 5 2 4,50 6 1 5,75 4 3 3,25 50 31 42,25 220,758 4366

28 116 MUHAMMET SAİT 09A 10 11 7,25 1 1 0,75 16 9 13,75 6 2 5,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 37 26 30,50 218,453 4445

29 86 EFECAN KARADEMİR 09A 19 9 16,75 9 5 7,75 5 5 3,75 3 1 2,75 7 23 1,25 1 5 -0,25 4 6 2,50 4 5 2,75 52 59 37,25 217,150 4495
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Genel Ortalama 13,22 11,01 10,47 7,00 4,62 5,84 5,05 3,73 4,12 1,89 1,29 1,57 9,96 7,47 8,10 4,46 3,03 3,70 3,68 3,12 2,90 3,82 3,21 3,01 49,08 37,48 39,71 230,310
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KATILIMLAR

30 171 İREM YAŞAR 09A 17 11 14,25 8 3 7,25 7 3 6,25 3 0 3,00 1 3 0,25 3 7 1,25 4 6 2,50 6 4 5,00 49 37 39,75 213,723 4621

31 147 BERAT KARAN 09A 15 6 13,50 9 3 8,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 6 4 5,00 5 2 4,50 1 6 -0,50 37 28 30,00 205,935 4934

32 110 ERVA ERGİN 09A 16 13 12,75 9 2 8,50 5 2 4,50 2 2 1,50 1 6 -0,50 3 4 2,00 5 2 4,50 6 2 5,50 47 33 38,75 205,693 4944

33 149 İREMNUR SANCAKDAR 09B 18 11 15,25 8 6 6,50 5 7 3,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 44 34 35,50 205,158 4964

34 156 İBRAHİM DİLSİZ 09B 13 12 10,00 8 3 7,25 3 8 1,00 1 0 1,00 10 6 8,50 35 29 27,75 204,750 4983

35 123 EMRE ATAM 09B 12 10 9,50 8 5 6,75 3 4 2,00 1 2 0,50 7 6 5,50 5 1 4,75 3 4 2,00 3 4 2,00 42 36 33,00 204,618 4992

36 145 BERİL GÖKGÖ Z 09A 14 5 12,75 7 4 6,00 4 1 3,75 2 1 1,75 2 9 -0,25 4 3 3,25 6 3 5,25 5 3 4,25 44 29 36,75 201,993 5083

37 219 PELİN KÜÇÜKOK 09B 12 10 9,50 7 3 6,25 1 3 0,25 3 1 2,75 5 7 3,25 4 0 4,00 2 1 1,75 6 1 5,75 40 26 33,50 198,663 5219

38 71 KADER SERENLİ 09B 16 14 12,50 7 7 5,25 6 4 5,00 3 1 2,75 3 6 1,50 2 2 1,50 3 3 2,25 3 7 1,25 43 44 32,00 197,840 5261

39 132 ELİF NAZ TEKE 09B 10 14 6,50 8 3 7,25 6 5 4,75 3 1 2,75 7 4 6,00 2 4 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 39 38 29,50 193,598 5430

40 0 NAGİHAN EMİK 09B 15 11 12,25 6 7 4,25 6 2 5,50 2 2 1,50 4 9 1,75 1 7 -0,75 2 3 1,25 4 2 3,50 40 43 29,25 192,350 5484

41 164 AYŞENUR KAYACAN 09A 15 10 12,50 10 2 9,50 5 3 4,25 1 3 0,25 2 7 0,25 2 4 1,00 0 3 -0,75 4 6 2,50 39 38 29,50 189,305 5613

42 92 TUĞBA DİKEL 09A 15 14 11,50 6 7 4,25 6 6 4,50 1 3 0,25 5 16 1,00 4 5 2,75 4 6 2,50 4 6 2,50 45 63 29,25 187,918 5667

43 217 EFSA AYHAN 09B 12 12 9,00 9 4 8,00 3 6 1,50 2 2 1,50 4 7 2,25 2 5 0,75 2 3 1,25 6 3 5,25 40 42 29,50 186,985 5702

44 90 NURŞEN KÖPRÜLÜ 09A 12 8 10,00 8 4 7,00 2 3 1,25 4 0 4,00 1 0 1,00 4 4 3,00 4 2 3,50 35 21 29,75 186,120 5735

45 135 RUMEYSA ÇAKIROĞLU 09A 13 16 9,00 6 5 4,75 5 3 4,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 34 36 25,00 179,655 5966

46 181 EDA NUR İL 09A 13 13 9,75 3 5 1,75 4 3 3,25 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 7 0,25 3 2 2,50 33 33 24,75 176,538 6093

47 140 MURATCAN İRGİN 09B 12 14 8,50 7 7 5,25 5 7 3,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 6 2,50 3 7 1,25 6 4 5,00 39 48 27,00 173,090 6224

48 113 TALHA KOÇ 09B 7 13 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 11 8 9,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 22 23 16,25 168,315 6412

49 103 BARIŞ DİLER 09B 5 7 3,25 6 8 4,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 5 7 3,25 6 2 5,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 29 37 19,75 157,345 6850

50 158 ELANUR DİLSİZ 09A 6 18 1,50 7 7 5,25 1 9 -1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 2 6 0,50 3 3 2,25 1 2 0,50 22 52 9,00 121,848 8086
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