
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU İnebolu Anadolu Lisesi 10 SINIF MERCAN DES 03 (ON02-10.04DES03) 55 55 84 12070

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,36 10,95 10,62 3,70 4,87 2,49 4,00 3,15 3,21 1,90 1,99 1,41 2,79 0,76 2,60 6,95 6,20 5,40 3,36 3,85 2,40 2,10 2,87 1,38 5,00 2,54 4,36 43,16 37,18 33,87 209,950

Okul Ortalaması 20,04 7,24 18,23 5,07 4,56 3,93 4,11 2,33 3,53 2,60 1,35 2,26 2,98 0,51 2,85 6,64 5,04 5,38 3,55 3,65 2,63 2,15 2,82 1,44 5,24 2,22 4,68 52,38 29,72 44,93 247,870

KATILIMLAR

1 53 İSA ADATEPE 10A 26 2 25,50 9 2 8,50 7 2 6,50 4 1 3,75 4 0 4,00 17 4 16,00 9 1 8,75 8 2 7,50 9 1 8,75 93 15 89,25 385,370 147

2 48 ERAY ÖZER 10A 25 2 24,50 6 5 4,75 6 0 6,00 3 1 2,75 3 0 3,00 15 1 14,75 7 0 7,00 5 1 4,75 4 2 3,50 74 12 71,00 342,485 451

3 12 EFE İNGİN 10B 20 6 18,50 8 3 7,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 15 3 14,25 9 0 9,00 4 3 3,25 7 2 6,50 70 19 65,25 315,650 862

4 18 YSELİN CODUROĞLU 10B 20 7 18,25 7 4 6,00 4 3 3,25 2 2 1,50 4 0 4,00 14 4 13,00 8 1 7,75 6 1 5,75 7 3 6,25 72 25 65,75 312,400 940

5 17 FERDANE BEKTAŞOĞL 10B 28 2 27,50 6 5 4,75 7 3 6,25 4 1 3,75 3 1 2,75 10 11 7,25 4 6 2,50 2 7 0,25 7 3 6,25 71 39 61,25 307,343 1066

6 11 ESRA KAFA 10A 28 2 27,50 5 6 3,50 8 1 7,75 3 2 2,50 4 0 4,00 7 2 6,50 3 6 1,50 3 3 2,25 7 3 6,25 68 25 61,75 306,055 1102

7 54 NAGİHAN SAĞDIÇ 10A 26 3 25,25 7 4 6,00 6 3 5,25 4 1 3,75 4 0 4,00 8 9 5,75 4 4 3,00 3 5 1,75 8 2 7,50 70 31 62,25 299,873 1259

8 62 ZEYNEP * İS 10B 27 3 26,25 10 1 9,75 9 1 8,75 2 3 1,25 3 0 3,00 5 6 3,50 6 2 5,50 1 4 0,00 5 2 4,50 68 22 62,50 296,403 1347

9 4 MERVE YAVUZ 10B 23 5 21,75 9 2 8,50 3 3 2,25 4 1 3,75 3 1 2,75 11 12 8,00 4 6 2,50 5 5 3,75 4 2 3,50 66 37 56,75 287,835 1589

10 33 SİBEL KUŞ 10B 27 2 26,50 8 2 7,50 4 4 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 9 7 7,25 4 5 2,75 2 5 0,75 0 9 -2,25 61 36 52,00 286,950 1623

11 8 İREMNUR DEMİR 10B 26 4 25,00 6 5 4,75 6 4 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 7 5 5,75 4 5 2,75 2 6 0,50 7 1 6,75 64 31 56,25 286,943 1624

12 20 EMRE MADENCİ 10B 24 6 22,50 5 6 3,50 6 3 5,25 4 1 3,75 4 0 4,00 9 6 7,50 8 1 7,75 60 23 54,25 282,973 1745

13 5 YİĞİT MAHMUTOĞLU 10A 25 5 23,75 9 2 8,50 6 4 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 8 5 6,75 3 7 1,25 1 2 0,50 1 0 1,00 59 28 52,00 279,528 1860

14 6 ASRIN VURAL 10A 23 6 21,50 5 5 3,75 6 1 5,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 3 3,25 5 3 4,25 4 2 3,50 10 0 10,00 64 22 58,50 275,815 1990

15 65 BEYZANUR İNAN 10B 25 5 23,75 2 9 -0,25 5 5 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 10 13 6,75 4 6 2,50 3 7 1,25 7 3 6,25 63 50 50,50 274,940 2026

16 28 KAAN ÜNLÜÜ 10B 17 3 16,25 8 2 7,50 2 0 2,00 1 2 0,50 1 0 1,00 11 4 10,00 4 4 3,00 5 2 4,50 8 0 8,00 57 17 52,75 272,578 2115

17 41 SEVDENUR URGANCI 10A 21 6 19,50 6 4 5,00 4 2 3,50 3 1 2,75 3 0 3,00 8 2 7,50 4 4 3,00 3 4 2,00 7 3 6,25 59 26 52,50 272,353 2126

18 46 ECENAZ KİBAR 10A 24 6 22,50 4 7 2,25 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 9 3 8,25 2 6 0,50 1 1 0,75 5 3 4,25 54 27 47,25 270,588 2186

19 27 İLKİM KİBAR 10A 18 10 15,50 6 4 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 10 0 10,00 4 4 3,00 2 4 1,00 5 3 4,25 55 26 48,50 263,308 2503

20 15 GÖKHAN ESECİK 10A 18 9 15,75 8 3 7,25 3 5 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 10 3 9,25 5 1 4,75 1 2 0,50 6 2 5,50 55 28 48,00 260,113 2636

21 56 HİLAL YILMAZER 10A 20 9 17,75 6 4 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 11 2 10,50 8 1 7,75 3 0 3,00 49 19 44,25 259,840 2646

22 23 ZEYNEP KÖSE 10A 22 6 20,50 5 5 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 6 4 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 53 22 47,50 256,878 2772

23 3 ARZU KESAL 10A 22 8 20,00 5 4 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 6 8 4,00 4 1 3,75 3 4 2,00 6 4 5,00 57 32 49,00 255,878 2810

24 21 CANSEL ERDEM 10B 19 9 16,75 6 3 5,25 5 2 4,50 3 2 2,50 3 1 2,75 7 2 6,50 3 6 1,50 4 3 3,25 6 3 5,25 56 31 48,25 254,913 2845

25 13 ZEYNEP HELVACI 10A 24 6 22,50 8 3 7,25 3 4 2,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 6 2,50 2 4 1,00 1 1 0,75 6 3 5,25 55 29 47,75 254,755 2853

26 31 MEDİNE DEMİRCİ 10B 21 4 20,00 5 3 4,25 6 4 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 2 4,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 6 3 5,25 51 21 45,75 251,365 3013

27 24 YAĞIZ MAHMUTOĞLU 10B 26 4 25,00 4 5 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 47 17 42,75 250,428 3061

28 52 ECE AHMETOĞLU 10B 20 8 18,00 5 6 3,50 6 3 5,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 4 3,00 8 0 8,00 1 3 0,25 5 2 4,50 56 28 49,00 248,468 3150

29 26 ENES KARA 10B 23 4 22,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 5 1 4,75 5 1 4,75 1 2 0,50 4 2 3,50 46 17 41,75 247,050 3213
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Genel Ortalama 13,36 10,95 10,62 3,70 4,87 2,49 4,00 3,15 3,21 1,90 1,99 1,41 2,79 0,76 2,60 6,95 6,20 5,40 3,36 3,85 2,40 2,10 2,87 1,38 5,00 2,54 4,36 43,16 37,18 33,87 209,950

Okul Ortalaması 20,04 7,24 18,23 5,07 4,56 3,93 4,11 2,33 3,53 2,60 1,35 2,26 2,98 0,51 2,85 6,64 5,04 5,38 3,55 3,65 2,63 2,15 2,82 1,44 5,24 2,22 4,68 52,38 29,72 44,93 247,870

KATILIMLAR

30 60 ENGİN HİNDİOĞLU 10B 20 10 17,50 6 5 4,75 3 7 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 8 16 4,00 5 5 3,75 2 4 1,00 9 1 8,75 60 50 47,50 246,970 3220

31 29 SERAP KARASÜLÜMAN 10B 24 5 22,75 5 5 3,75 3 5 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 9 1,75 0 9 -2,25 3 4 2,00 7 2 6,50 54 40 44,00 245,223 3304

32 43 SÜMEYYENUR ÇAVUŞ 10A 19 8 17,00 5 5 3,75 6 1 5,75 3 0 3,00 4 0 4,00 5 4 4,00 1 6 -0,50 4 3 3,25 6 3 5,25 53 30 45,50 242,700 3403

33 16 BAHAR ÇINAR 10A 25 5 23,75 2 8 0,00 6 1 5,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 47 27 40,25 240,798 3500

34 37 FURKAN AKDEMİR 10A 21 5 19,75 4 5 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 4 3 3,25 41 17 36,75 229,325 4092

35 30 İKRA KU 10B 18 11 15,25 6 3 5,25 5 2 4,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 1 5 -0,25 7 3 6,25 48 25 41,75 228,543 4147

36 7 ESMA MAHMUTÖĞLU 10B 16 12 13,00 3 6 1,50 3 5 1,75 5 0 5,00 2 1 1,75 9 7 7,25 4 4 3,00 1 7 -0,75 6 3 5,25 49 45 37,75 227,323 4227

37 220 NURSENA SEVİNÇ 10A 17 6 15,50 6 5 4,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 4 2,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 6 1 5,75 46 22 40,50 222,925 4460

38 47 EDA KALAFAT 10A 20 10 17,50 2 8 0,00 4 4 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 6 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 5 3,75 47 40 37,00 221,543 4544

39 9 SUDE İRGİN 10B 19 9 16,75 3 7 1,25 4 4 3,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 3 2,25 1 3 0,25 5 2 4,50 45 31 37,25 221,105 4568

40 63 SERDAR YILMA Z 10A 13 10 10,50 8 3 7,25 2 2 1,50 2 1 1,75 6 4 5,00 5 2 4,50 2 2 1,50 7 0 7,00 45 24 39,00 217,275 4811

41 59 ZEYNEP KOYMATCIK 10B 19 6 17,50 4 6 2,50 5 5 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 4 2,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 5 4 4,00 42 35 33,25 212,833 5070

42 38 YARE  KAR 10B 17 8 15,00 4 3 3,25 6 0 6,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 3 3,25 41 24 35,00 212,373 5098

43 44 MELİSA ALKAN 10B 21 6 19,50 1 7 -0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 3 0 3,00 3 9 0,75 2 3 1,25 3 4 2,00 4 1 3,75 41 32 33,00 211,923 5135

44 39 EFE USTA 10B 17 12 14,00 9 2 8,50 7 3 6,25 1 4 0,00 3 1 2,75 2 10 -0,50 5 5 3,75 2 4 1,00 5 4 4,00 51 45 39,75 211,038 5193

45 35 EMİRHAN DİLER 10B 14 9 11,75 3 7 1,25 3 7 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 7 8 5,00 4 3 3,25 4 3 3,25 5 3 4,25 45 42 34,50 210,660 5219

46 32 EDANU  BATUR 10A 20 6 18,50 1 4 0,00 2 0 2,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 2 0,50 36 20 31,00 208,168 5352

47 19 ALEYNA HAMALOĞLU 10A 20 10 17,50 7 3 6,25 1 2 0,50 5 6 3,50 2 5 0,75 35 26 28,50 207,288 5408

48 10 CİHAN ÇAKIROĞLU 10A 13 5 11,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 8 3 7,25 3 4 2,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 32 16 28,00 204,250 5610

49 51 GİZEM NUR CE LAN 10B 13 13 9,75 3 3 2,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 8 9 5,75 5 5 3,75 2 3 1,25 4 3 3,25 39 39 29,25 197,928 6003

50 36 İREM SUDE OY 10A 15 10 12,50 4 4 3,00 2 0 2,00 2 1 1,75 5 3 4,25 1 2 0,50 2 0 2,00 3 4 2,00 34 24 28,00 197,323 6053

51 58 ENES KALYONCU 10A 11 17 6,75 2 7 0,25 5 3 4,25 2 1 1,75 3 1 2,75 5 3 4,25 5 5 3,75 4 2 3,50 6 1 5,75 43 40 33,00 194,505 6233

52 22 EBRAR KARAMEHMET 10B 10 15 6,25 2 9 -0,25 6 1 5,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 4 4,00 1 7 -0,75 2 2 1,50 2 4 1,00 35 44 24,00 175,625 7543

53 42 BURAK ÖZEN 10A 9 13 5,75 2 6 0,50 2 4 1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 5 6 3,50 2 6 0,50 2 5 0,75 6 1 5,75 32 44 21,00 165,728 8248

54 61 EMRE ŞATIROĞLU 10B 9 14 5,50 6 5 4,75 4 3 3,25 2 2 1,50 3 1 2,75 2 4 1,00 1 8 -1,00 2 4 1,00 4 2 3,50 33 43 22,25 161,325 8536

55 14 İBRAHIM KF 10A 14 11 11,25 2 7 0,25 3 4 2,00 1 4 0,00 3 0 3,00 2 15 -1,75 2 5 0,75 0 5 -1,25 6 3 5,25 33 54 19,50 159,158 8690
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