
YKS 2.OTURUM EŞİT AĞIRLIKLI KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-3 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Matematik TYT Fen

Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,85 4,82 6,65 3,07 1,81 2,62 2,46 2,04 1,95 3,87 1,26 3,56 17,25 9,93 14,78 181,930

İl Ortalaması 8,34 3,99 7,34 4,18 1,57 3,79 2,55 2,06 2,03 4,44 1,08 4,17 19,51 8,70 17,33 203,800

İlçe Ortalaması 7,11 3,70 6,18 2,04 0,89 1,81 1,95 1,09 1,67 2,13 0,57 1,98 13,23 6,25 11,64 158,360

Okul Ortalaması 7,11 3,70 6,18 2,04 0,89 1,81 1,95 1,09 1,67 2,13 0,57 1,98 13,23 6,25 11,64 158,360

KATILIMLAR

1
KASTAMONU / İNEBOLU
FUAT SEZGİN
ANADOLU LİSESİ

11A 21 11,38 3,90 10,40 5,43 2,38 4,83 5,19 2,90 4,46 5,67 1,48 5,30 27,67 10,66 24,99 265,360

2
KASTAMONU / İNEBOLU
FUAT SEZGİN
ANADOLU LİSESİ

11B 25 6,36 5,00 5,11 6,36 5,00 5,11 131,820

3
KASTAMONU / İNEBOLU
FUAT SEZGİN
ANADOLU LİSESİ

11C 10 0,00 0,10 -0,02 0,00 0,10 -0,02
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



YKS 2.OTURUM SAYISAL KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-2 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 9,52 10,15 6,99 4,04 2,08 3,52 3,19 2,37 2,60 1,79 1,59 1,39 2,61 0,72 2,43 21,15 16,91 16,93 204,080

İl Ortalaması 12,95 9,86 10,48 6,06 2,24 5,50 3,84 2,12 3,31 2,57 1,75 2,14 4,00 0,52 3,87 29,42 16,49 25,30 267,300

İlçe Ortalaması 12,59 9,04 10,33 5,89 2,18 5,35 3,16 2,11 2,63 2,30 1,79 1,86 3,93 0,38 3,83 27,87 15,50 24,00 258,990

Okul Ortalaması 12,59 9,04 10,33 5,89 2,18 5,35 3,16 2,11 2,63 2,30 1,79 1,86 3,93 0,38 3,83 27,87 15,50 24,00 258,990

KATILIMLAR

1
KASTAMONU / İNEBOLU
FUAT SEZGİN ANADOLU
LİSESİ

11C 10 15,80 11,20 13,00 6,90 2,70 6,22 4,80 2,40 4,20 3,30 1,70 2,88 4,10 0,40 4,00 34,90 18,40 30,30 300,660

2
KASTAMONU / İNEBOLU
FUAT SEZGİN ANADOLU
LİSESİ

11B 25 14,20 11,20 11,40 6,40 2,76 5,71 4,56 3,56 3,67 2,24 2,40 1,64 4,32 0,36 4,23 31,72 20,28 26,65 276,470

3
KASTAMONU / İNEBOLU
FUAT SEZGİN ANADOLU
LİSESİ

11A 21 9,14 5,43 7,79 4,81 1,24 4,50 0,71 0,24 0,65 1,90 1,10 1,63 3,38 0,38 3,29 19,94 8,39 17,86 218,340

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



YKS 2.OTURUM SÖZEL KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 9,52 10,15 6,99 4,04 2,08 3,52 3,19 2,37 2,60 1,79 1,59 1,39 2,61 0,72 2,43 7,85 4,82 6,65 3,07 1,81 2,62 2,46 2,04 1,95 3,87 1,26 3,56 38,40 26,84 31,71 197,130

İl Ortalaması 12,95 9,86 10,48 6,06 2,24 5,50 3,84 2,12 3,31 2,57 1,75 2,14 4,00 0,52 3,87 8,34 3,99 7,34 4,18 1,57 3,79 2,55 2,06 2,03 4,44 1,08 4,17 48,93 25,19 42,63 232,640

İlçe Ortalaması 12,59 9,04 10,33 5,89 2,18 5,35 3,16 2,11 2,63 2,30 1,79 1,86 3,93 0,38 3,83 7,11 3,70 6,18 2,04 0,89 1,81 1,95 1,09 1,67 2,13 0,57 1,98 41,10 21,75 35,64 213,260

Okul Ortalaması 12,59 9,04 10,33 5,89 2,18 5,35 3,16 2,11 2,63 2,30 1,79 1,86 3,93 0,38 3,83 7,11 3,70 6,18 2,04 0,89 1,81 1,95 1,09 1,67 2,13 0,57 1,98 41,10 21,75 35,64 213,260

KATILIMLAR

1
KASTAMONU / İNEBOLU
FUAT SEZGİN ANADOLU
LİSESİ

11A 21 9,14 5,43 7,79 4,81 1,24 4,50 0,71 0,24 0,65 1,90 1,10 1,63 3,38 0,38 3,29 11,38 3,90 10,40 5,43 2,38 4,83 5,19 2,90 4,46 5,67 1,48 5,30 47,61 19,05 42,85 237,260

2
KASTAMONU / İNEBOLU
FUAT SEZGİN ANADOLU
LİSESİ

11B 25 14,20 11,20 11,40 6,40 2,76 5,71 4,56 3,56 3,67 2,24 2,40 1,64 4,32 0,36 4,23 6,36 5,00 5,11 38,08 25,28 31,76 202,560

3
KASTAMONU / İNEBOLU
FUAT SEZGİN ANADOLU
LİSESİ

11C 10 15,80 11,20 13,00 6,90 2,70 6,22 4,80 2,40 4,20 3,30 1,70 2,88 4,10 0,40 4,00 0,00 0,10 -0,02 34,90 18,50 30,28 189,610

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



11A SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,52 10,15 6,99 7,85 4,82 6,65 17,37 14,97 13,64 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 12,59 9,04 10,33 7,11 3,70 6,18 19,70 12,74 16,51 213,3 259,0 158,4 211,4

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 53 SA ADATEPE 11A 17 11 14,25 24 1 23,75 41 12 38,00 385,7 86 359,9 233 432,6 255 350,4 226

2 30 MEDİNE DEMİRCİ 11A 5 5 3,75 27 2 26,50 32 7 30,25 293,5 1521 172,2 13004 388,2 870 294,5 1095

3 18 YAVUZ SELİM 11A 14 11 11,25 14 6 12,50 28 17 23,75 279,1 2098 277,0 3367 296,8 3390 257,9 2585

4 4 MERVE YAVUZ 11A 14 8 12,00 13 10 10,50 27 18 22,50 257,0 3331 282,2 2979 241,6 5565 250,5 3009

5 48 ERAY ÖZER 11A 14 5 12,75 9 2 8,50 23 7 21,25 273,5 2356 250,9 5616 316,6 2720 243,0 3488

6 1 NURGÜL DİLSİZ 11A 9 1 8,75 14 5 12,75 23 6 21,50 289,4 1671 240,5 6593 365,3 1352 242,1 3549

7 12 EFE İNGİN 11A 8 1 7,75 14 2 13,50 22 3 21,25 261,2 3060 222,4 8391 308,6 2986 239,9 3694

8 41 SEVDE URGANCI 11A 7 1 6,75 15 2 14,50 22 3 21,25 245,2 4123 169,4 13236 310,8 2917 239,2 3759

9 43 SÜMEYYENUR ÇAVUŞ 11A 5 6 3,50 18 3 17,25 23 9 20,75 271,4 2462 199,1 10632 357,0 1576 234,0 4149

10 8 İREMNUR DEMİR 11A 16 6 14,50 6 8 4,00 22 14 18,50 221,4 6130 263,2 4481 185,1 8377 226,6 4708

11 6 ASRIN VURAL 11A 13 9 10,75 9 4 8,00 22 13 18,75 256,5 3367 240,2 6640 294,0 3476 225,9 4769

12 15 GÖKHAN 11A 9 5 7,75 11 3 10,25 20 8 18,00 222,6 6017 208,1 9780 236,7 5809 219,2 5338

13 56 HİLAL YILMAZER 11A 9 10 6,50 11 2 10,50 20 12 17,00 231,8 5222 220,0 8638 255,9 4963 212,1 6051

14 63 SERDAR YILMAZ 11A 9 9 6,75 11 5 9,75 20 14 16,50 196,4 8750 183,7 12076 196,7 7749 209,1 6336

15 27 İLKİM KİBAR 11A 10 4 9,00 7 4 6,00 17 8 15,00 200,2 8283 188,2 11661 210,2 7051 200,9 7162

16 61 EMRE ŞATIROĞLU 11A 11 9 8,75 6 2 5,50 17 11 14,25 202,3 8044 259,6 4786 160,6 9638 196,0 7666

17 28 KAAN ÜNLÜ 11A 8 3 7,25 7 5 5,75 15 8 13,00 213,4 6864 198,3 10720 246,6 5366 187,1 8762

18 51 GİZEM NUR CEYLAN 11A 5 3 4,25 10 6 8,50 15 9 12,75 220,0 6250 182,1 12199 278,5 4082 183,7 9149

19 7 ESMA  *HMUTOĞLU 11A 8 4 7,00 2 1 1,75 10 5 8,75 174,0 11571 190,2 11495 172,6 9019 160,0 12164

20 225 HİCRAN ŞENEL 11A 1 2 0,50 8 9 5,75 9 11 6,25 153,1 14137 143,2 14925 170,3 9134 140,0 14560

21 26 ENES KARA 11A 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 134,9 15940 134,8 15376 148,0 10382 117,3 16704
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11B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,52 10,15 6,99 7,85 4,82 6,65 17,37 14,97 13,64 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 12,59 9,04 10,33 7,11 3,70 6,18 19,70 12,74 16,51 213,3 259,0 158,4 211,4

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 54 NAGİHAN SAĞDIÇ 11B 19 9 16,75 14 3 13,25 33 12 30,00 270,5 2501 337,6 580 192,5 7955 301,1 935

2 60 ENGİN HİNDİ 11B 21 8 19,00 6 4 5,00 27 12 24,00 240,6 4505 350,2 362 134,9 11301 264,4 2250

3 19 ALEYNA HAMALOĞLU 11B 17 11 14,25 10 1 9,75 27 12 24,00 224,5 5836 259,8 4766 168,1 9227 261,4 2404

4 65 BEYZANUR İNAN 11B 19 8 17,00 7 8 5,00 26 16 22,00 213,5 6859 277,4 3339 134,9 11301 250,4 3013

5 11 ESRA KAFA 11B 17 9 14,75 8 5 6,75 25 14 21,50 227,3 5584 309,4 1494 147,1 10415 245,8 3320

6 46 ECENAZ KİBAR 11B 17 12 14,00 8 3 7,25 25 15 21,25 223,5 5942 294,6 2259 150,6 10217 243,8 3448

7 3 ARZU KESAL 11B 17 13 13,75 10 13 6,75 27 26 20,50 219,6 6281 291,3 2433 147,1 10415 238,9 3786

8 20 EMRE MADENCİ 11B 15 10 12,50 9 5 7,75 24 15 20,25 231,6 5237 322,3 991 154,1 9988 236,5 3966

9 0 ECE AHMETOĞLU 11B 18 8 16,00 5 6 3,50 23 14 19,50 207,4 7533 286,3 2708 124,4 12247 233,9 4156

10 21 CANSEL ERDEM 11B 15 10 12,50 7 4 6,00 22 14 18,50 202,7 7992 257,1 5010 141,9 10778 225,4 4824

11 13 ZEYNEP HELVACI 11B 16 11 13,25 6 5 4,75 22 16 18,00 216,8 6541 314,8 1277 133,2 11446 222,7 5026

12 5 YİĞİT MAHMUTOĞLU 11B 13 9 10,75 6 3 5,25 19 12 16,00 207,5 7514 294,2 2276 136,7 11174 208,4 6406

13 17 FERDANE BEKTAŞOĞLU11B 12 17 7,75 8 2 7,50 20 19 15,25 198,3 8527 251,0 5601 152,4 10119 201,8 7078

14 14 İBRAHİM KAFA 11B 14 10 11,50 5 8 3,00 19 18 14,50 198,7 8474 294,6 2256 121,0 12588 199,3 7335

15 42 BURAK ÖZEN 11B 13 14 9,50 6 4 5,00 19 18 14,50 195,1 8937 266,4 4197 134,9 11301 198,1 7474

16 44 MELİSA ALKAN 11B 12 12 9,00 7 6 5,50 19 18 14,50 195,8 8830 264,5 4366 138,4 11034 197,8 7512

17 10 CİHAN ÇAKIROĞLU 11B 13 10 10,50 5 7 3,25 18 17 13,75 191,1 9408 273,4 3651 122,7 12422 193,9 7931

18 33 SİBEL KUŞ 11B 12 12 9,00 5 1 4,75 17 13 13,75 190,3 9522 258,1 4918 133,2 11446 193,0 8051

19 32 EDANUR BATUR 11B 10 5 8,75 6 5 4,75 16 10 13,50 199,3 8387 288,1 2614 133,2 11446 191,3 8285

20 9 SUDE İRGİN 11B 12 15 8,25 6 7 4,25 18 22 12,50 188,8 9709 265,6 4264 129,7 11766 184,6 9050

21 47 EDA KALAFAT 11B 13 13 9,75 3 5 1,75 16 18 11,50 183,5 10363 276,1 3445 112,2 13684 179,2 9678

22 35 EMİRHAN DİLER 11B 9 13 5,75 5 2 4,50 14 15 10,25 179,0 10928 246,6 6037 131,4 11613 168,7 10979

23 64 ASLINUR DİLSİZ 11B 11 11 8,25 3 6 1,50 14 17 9,75 159,9 13371 214,8 9166 110,5 13938 167,1 11204

24 220 NURSENA SEVİNÇ 11B 10 10 7,50 2 2 1,50 12 12 9,00 161,3 13201 223,8 8225 110,5 13938 161,9 11907

25 22 EBRAR KARAMEHMETOĞLU11B 10 20 5,00 2 10 -0,50 12 30 4,50 137,4 15748 193,7 11157 131,7 15386



11B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,52 10,15 6,99 7,85 4,82 6,65 17,37 14,97 13,64 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 12,59 9,04 10,33 7,11 3,70 6,18 19,70 12,74 16,51 213,3 259,0 158,4 211,4

SINIF: 11B

KATILIMLAR
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11C SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,52 10,15 6,99 7,85 4,82 6,65 17,37 14,97 13,64 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 12,59 9,04 10,33 7,11 3,70 6,18 19,70 12,74 16,51 213,3 259,0 158,4 211,4

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 59 ZEYNEP KOYMATCIK 11C 19 10 16,50 19 10 16,50 202,3 8045 318,4 1131 215,2 5764

2 23 ZEYNEP KÖSE 11C 18 7 16,25 18 7 16,25 210,8 7140 346,8 421 213,4 5935

3 29 SERAP K* ASÜLÜMAN 11C 18 10 15,50 18 10 15,50 196,6 8720 306,7 1643 208,2 6421

4 16 BAHAR ÇINAR 11C 18 12 15,00 18 12 15,00 193,5 9126 300,0 1955 204,7 6813

5 38 YAREN KAR 11C 17 13 13,75 17 13 13,75 193,2 9161 307,2 1618 196,0 7681

6 62 ZEYNEP REİS 11C 16 12 13,00 16 12 13,00 195,1 8927 317,8 1151 190,8 8338

7 45 KRM ÜNL PA 11C 15 8 13,00 15 8 13,00 188,1 9811 295,6 2194 190,8 8338

8 30 İKRA KURUALİ 11C 13 13 9,75 13 13 9,75 170,2 12074 261,8 4604 168,1 11081

9 37 FURKAN AKDEMİR 11C 12 10 9,50 12 10 9,50 167,8 12376 253,7 5334 166,3 11311

10 39 EFE USTA 11C 12 17 7,75 12 17 7,75 178,6 10974 298,6 2027 154,1 12884

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,52 10,15 6,99 7,85 4,82 6,65 17,37 14,97 13,64 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 12,59 9,04 10,33 7,11 3,70 6,18 19,70 12,74 16,51 213,3 259,0 158,4 211,4

KATILIMLAR

1 53 SA ADATEPE 11A 17 11 14,25 24 1 23,75 41 12 38,00 385,7 86 359,9 233 432,6 255 350,4 226

2 54 NAGİHAN SAĞDIÇ 11B 19 9 16,75 14 3 13,25 33 12 30,00 270,5 2501 337,6 580 192,5 7955 301,1 935

3 30 MEDİNE DEMİRCİ 11A 5 5 3,75 27 2 26,50 32 7 30,25 293,5 1521 172,2 13004 388,2 870 294,5 1095

4 60 ENGİN HİNDİ 11B 21 8 19,00 6 4 5,00 27 12 24,00 240,6 4505 350,2 362 134,9 11301 264,4 2250

5 19 ALEYNA HAMALOĞLU 11B 17 11 14,25 10 1 9,75 27 12 24,00 224,5 5836 259,8 4766 168,1 9227 261,4 2404

6 18 YAVUZ SELİM 11A 14 11 11,25 14 6 12,50 28 17 23,75 279,1 2098 277,0 3367 296,8 3390 257,9 2585

7 4 MERVE YAVUZ 11A 14 8 12,00 13 10 10,50 27 18 22,50 257,0 3331 282,2 2979 241,6 5565 250,5 3009

8 65 BEYZANUR İNAN 11B 19 8 17,00 7 8 5,00 26 16 22,00 213,5 6859 277,4 3339 134,9 11301 250,4 3013

9 11 ESRA KAFA 11B 17 9 14,75 8 5 6,75 25 14 21,50 227,3 5584 309,4 1494 147,1 10415 245,8 3320

10 46 ECENAZ KİBAR 11B 17 12 14,00 8 3 7,25 25 15 21,25 223,5 5942 294,6 2259 150,6 10217 243,8 3448

11 48 ERAY ÖZER 11A 14 5 12,75 9 2 8,50 23 7 21,25 273,5 2356 250,9 5616 316,6 2720 243,0 3488

12 1 NURGÜL DİLSİZ 11A 9 1 8,75 14 5 12,75 23 6 21,50 289,4 1671 240,5 6593 365,3 1352 242,1 3549

13 12 EFE İNGİN 11A 8 1 7,75 14 2 13,50 22 3 21,25 261,2 3060 222,4 8391 308,6 2986 239,9 3694

14 41 SEVDE URGANCI 11A 7 1 6,75 15 2 14,50 22 3 21,25 245,2 4123 169,4 13236 310,8 2917 239,2 3759

15 3 ARZU KESAL 11B 17 13 13,75 10 13 6,75 27 26 20,50 219,6 6281 291,3 2433 147,1 10415 238,9 3786

16 20 EMRE MADENCİ 11B 15 10 12,50 9 5 7,75 24 15 20,25 231,6 5237 322,3 991 154,1 9988 236,5 3966

17 43 SÜMEYYENUR ÇAVUŞ 11A 5 6 3,50 18 3 17,25 23 9 20,75 271,4 2462 199,1 10632 357,0 1576 234,0 4149

18 0 ECE AHMETOĞLU 11B 18 8 16,00 5 6 3,50 23 14 19,50 207,4 7533 286,3 2708 124,4 12247 233,9 4156

19 8 İREMNUR DEMİR 11A 16 6 14,50 6 8 4,00 22 14 18,50 221,4 6130 263,2 4481 185,1 8377 226,6 4708

20 6 ASRIN VURAL 11A 13 9 10,75 9 4 8,00 22 13 18,75 256,5 3367 240,2 6640 294,0 3476 225,9 4769

21 21 CANSEL ERDEM 11B 15 10 12,50 7 4 6,00 22 14 18,50 202,7 7992 257,1 5010 141,9 10778 225,4 4824

22 13 ZEYNEP HELVACI 11B 16 11 13,25 6 5 4,75 22 16 18,00 216,8 6541 314,8 1277 133,2 11446 222,7 5026

23 15 GÖKHAN 11A 9 5 7,75 11 3 10,25 20 8 18,00 222,6 6017 208,1 9780 236,7 5809 219,2 5338

24 59 ZEYNEP KOYMATCIK 11C 19 10 16,50 19 10 16,50 202,3 8045 318,4 1131 215,2 5764

25 23 ZEYNEP KÖSE 11C 18 7 16,25 18 7 16,25 210,8 7140 346,8 421 213,4 5935

26 56 HİLAL YILMAZER 11A 9 10 6,50 11 2 10,50 20 12 17,00 231,8 5222 220,0 8638 255,9 4963 212,1 6051

27 63 SERDAR YILMAZ 11A 9 9 6,75 11 5 9,75 20 14 16,50 196,4 8750 183,7 12076 196,7 7749 209,1 6336

28 5 YİĞİT MAHMUTOĞLU 11B 13 9 10,75 6 3 5,25 19 12 16,00 207,5 7514 294,2 2276 136,7 11174 208,4 6406

29 29 SERAP K* ASÜLÜMAN 11C 18 10 15,50 18 10 15,50 196,6 8720 306,7 1643 208,2 6421

                                                1 / 3



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,52 10,15 6,99 7,85 4,82 6,65 17,37 14,97 13,64 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 12,59 9,04 10,33 7,11 3,70 6,18 19,70 12,74 16,51 213,3 259,0 158,4 211,4

KATILIMLAR

30 16 BAHAR ÇINAR 11C 18 12 15,00 18 12 15,00 193,5 9126 300,0 1955 204,7 6813

31 17 FERDANE BEKTAŞOĞLU11B 12 17 7,75 8 2 7,50 20 19 15,25 198,3 8527 251,0 5601 152,4 10119 201,8 7078

32 27 İLKİM KİBAR 11A 10 4 9,00 7 4 6,00 17 8 15,00 200,2 8283 188,2 11661 210,2 7051 200,9 7162

33 14 İBRAHİM KAFA 11B 14 10 11,50 5 8 3,00 19 18 14,50 198,7 8474 294,6 2256 121,0 12588 199,3 7335

34 42 BURAK ÖZEN 11B 13 14 9,50 6 4 5,00 19 18 14,50 195,1 8937 266,4 4197 134,9 11301 198,1 7474

35 44 MELİSA ALKAN 11B 12 12 9,00 7 6 5,50 19 18 14,50 195,8 8830 264,5 4366 138,4 11034 197,8 7512

36 61 EMRE ŞATIROĞLU 11A 11 9 8,75 6 2 5,50 17 11 14,25 202,3 8044 259,6 4786 160,6 9638 196,0 7666

37 38 YAREN KAR 11C 17 13 13,75 17 13 13,75 193,2 9161 307,2 1618 196,0 7681

38 10 CİHAN ÇAKIROĞLU 11B 13 10 10,50 5 7 3,25 18 17 13,75 191,1 9408 273,4 3651 122,7 12422 193,9 7931

39 33 SİBEL KUŞ 11B 12 12 9,00 5 1 4,75 17 13 13,75 190,3 9522 258,1 4918 133,2 11446 193,0 8051

40 32 EDANUR BATUR 11B 10 5 8,75 6 5 4,75 16 10 13,50 199,3 8387 288,1 2614 133,2 11446 191,3 8285

41 62 ZEYNEP REİS 11C 16 12 13,00 16 12 13,00 195,1 8927 317,8 1151 190,8 8338

42 45 KRM ÜNL PA 11C 15 8 13,00 15 8 13,00 188,1 9811 295,6 2194 190,8 8338

43 28 KAAN ÜNLÜ 11A 8 3 7,25 7 5 5,75 15 8 13,00 213,4 6864 198,3 10720 246,6 5366 187,1 8762

44 9 SUDE İRGİN 11B 12 15 8,25 6 7 4,25 18 22 12,50 188,8 9709 265,6 4264 129,7 11766 184,6 9050

45 51 GİZEM NUR CEYLAN 11A 5 3 4,25 10 6 8,50 15 9 12,75 220,0 6250 182,1 12199 278,5 4082 183,7 9149

46 47 EDA KALAFAT 11B 13 13 9,75 3 5 1,75 16 18 11,50 183,5 10363 276,1 3445 112,2 13684 179,2 9678

47 35 EMİRHAN DİLER 11B 9 13 5,75 5 2 4,50 14 15 10,25 179,0 10928 246,6 6037 131,4 11613 168,7 10979

48 30 İKRA KURUALİ 11C 13 13 9,75 13 13 9,75 170,2 12074 261,8 4604 168,1 11081

49 64 ASLINUR DİLSİZ 11B 11 11 8,25 3 6 1,50 14 17 9,75 159,9 13371 214,8 9166 110,5 13938 167,1 11204

50 37 FURKAN AKDEMİR 11C 12 10 9,50 12 10 9,50 167,8 12376 253,7 5334 166,3 11311

51 220 NURSENA SEVİNÇ 11B 10 10 7,50 2 2 1,50 12 12 9,00 161,3 13201 223,8 8225 110,5 13938 161,9 11907

52 7 ESMA  *HMUTOĞLU 11A 8 4 7,00 2 1 1,75 10 5 8,75 174,0 11571 190,2 11495 172,6 9019 160,0 12164

53 39 EFE USTA 11C 12 17 7,75 12 17 7,75 178,6 10974 298,6 2027 154,1 12884

54 225 HİCRAN ŞENEL 11A 1 2 0,50 8 9 5,75 9 11 6,25 153,1 14137 143,2 14925 170,3 9134 140,0 14560

55 22 EBRAR KARAMEHMETOĞLU11B 10 20 5,00 2 10 -0,50 12 30 4,50 137,4 15748 193,7 11157 131,7 15386

56 26 ENES KARA 11A 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 134,9 15940 134,8 15376 148,0 10382 117,3 16704
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,52 10,15 6,99 7,85 4,82 6,65 17,37 14,97 13,64 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 12,59 9,04 10,33 7,11 3,70 6,18 19,70 12,74 16,51 213,3 259,0 158,4 211,4

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1
11A 11B 11C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
11A 11B 11C



11A SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Matematik TYT Fen

Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,85 4,82 6,65 3,07 1,81 2,62 2,46 2,04 1,95 3,87 1,26 3,56 17,25 9,93 14,78 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 7,11 3,70 6,18 2,04 0,89 1,81 1,95 1,09 1,67 2,13 0,57 1,98 13,23 6,25 11,64 213,3 259,0 158,4 211,4

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 53 SA ADATEPE 11A 24 1 23,75 9 1 8,75 8 2 7,50 10 0 10,00 51 4 50,00 385,7 86 359,9 233 432,6 255 350,4 226

2 30 MEDİNE DEMİRCİ 11A 27 2 26,50 5 5 3,75 6 4 5,00 8 2 7,50 46 13 42,75 293,5 1521 172,2 13004 388,2 870 294,5 1095

3 1 NURGÜL DİLSİZ 11A 14 5 12,75 9 0 9,00 9 1 8,75 10 0 10,00 42 6 40,50 289,4 1671 240,5 6593 365,3 1352 242,1 3549

4 43 SÜMEYYENUR ÇAVUŞ 11A 18 3 17,25 6 3 5,25 7 3 6,25 10 0 10,00 41 9 38,75 271,4 2462 199,1 10632 357,0 1576 234,0 4149

5 48 ERAY ÖZER 11A 9 2 8,50 9 0 9,00 8 1 7,75 8 0 8,00 34 3 33,25 273,5 2356 250,9 5616 316,6 2720 243,0 3488

6 41 SEVDE URGANCI 11A 15 2 14,50 8 0 8,00 5 1 4,75 5 2 4,50 33 5 31,75 245,2 4123 169,4 13236 310,8 2917 239,2 3759

7 12 EFE İNGİN 11A 14 2 13,50 6 1 5,75 7 2 6,50 6 1 5,75 33 6 31,50 261,2 3060 222,4 8391 308,6 2986 239,9 3694

8 18 YAVUZ SELİM 11A 14 6 12,50 7 2 6,50 7 3 6,25 5 2 4,50 33 13 29,75 279,1 2098 277,0 3367 296,8 3390 257,9 2585

9 6 ASRIN VURAL 11A 9 4 8,00 9 1 8,75 8 1 7,75 6 3 5,25 32 9 29,75 256,5 3367 240,2 6640 294,0 3476 225,9 4769

10 51 GİZEM NUR CEYLAN 11A 10 6 8,50 4 2 3,50 7 2 6,50 9 1 8,75 30 11 27,25 220,0 6250 182,1 12199 278,5 4082 183,7 9149

11 56 HİLAL YILMAZER 11A 11 2 10,50 5 2 4,50 5 4 4,00 5 2 4,50 26 10 23,50 231,8 5222 220,0 8638 255,9 4963 212,1 6051

12 28 KAAN ÜNLÜ 11A 7 5 5,75 6 2 5,50 4 3 3,25 8 0 8,00 25 10 22,50 213,4 6864 198,3 10720 246,6 5366 187,1 8762

13 4 MERVE YAVUZ 11A 13 10 10,50 5 5 3,75 5 4 4,00 4 4 3,00 27 23 21,25 257,0 3331 282,2 2979 241,6 5565 250,5 3009

14 15 GÖKHAN 11A 11 3 10,25 5 1 4,75 6 1 5,75 0 1 -0,25 22 6 20,50 222,6 6017 208,1 9780 236,7 5809 219,2 5338

15 27 İLKİM KİBAR 11A 7 4 6,00 4 3 3,25 5 4 4,00 4 2 3,50 20 13 16,75 200,2 8283 188,2 11661 210,2 7051 200,9 7162

16 63 SERDAR YILMAZ 11A 11 5 9,75 3 2 2,50 3 6 1,50 1 2 0,50 18 15 14,25 196,4 8750 183,7 12076 196,7 7749 209,1 6336

17 8 İREMNUR DEMİR 11A 6 8 4,00 2 6 0,50 3 5 1,75 7 1 6,75 18 20 13,00 221,4 6130 263,2 4481 185,1 8377 226,6 4708

18 7 ESMA  *HMUTOĞLU 11A 2 1 1,75 5 4 4,00 3 4 2,00 4 2 3,50 14 11 11,25 174,0 11571 190,2 11495 172,6 9019 160,0 12164

19 225 HİCRAN ŞENEL 11A 8 9 5,75 3 6 1,50 3 6 1,50 3 5 1,75 17 26 10,50 153,1 14137 143,2 14925 170,3 9134 140,0 14560

20 61 EMRE ŞATIROĞLU 11A 6 2 5,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 11 8 9,00 202,3 8044 259,6 4786 160,6 9638 196,0 7666

21 26 ENES KARA 11A 3 0 3,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 8 3 7,25 134,9 15940 134,8 15376 148,0 10382 117,3 16704

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
20
40
60
80

MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
100
200
300
400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Matematik TYT Fen

Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,85 4,82 6,65 3,07 1,81 2,62 2,46 2,04 1,95 3,87 1,26 3,56 17,25 9,93 14,78 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 7,11 3,70 6,18 2,04 0,89 1,81 1,95 1,09 1,67 2,13 0,57 1,98 13,23 6,25 11,64 213,3 259,0 158,4 211,4

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 54 NAGİHAN SAĞDIÇ 11B 14 3 13,25 14 3 13,25 270,5 2501 337,6 580 192,5 7955 301,1 935

2 19 ALEYNA HAMALOĞLU 11B 10 1 9,75 10 1 9,75 224,5 5836 259,8 4766 168,1 9227 261,4 2404

3 20 EMRE MADENCİ 11B 9 5 7,75 9 5 7,75 231,6 5237 322,3 991 154,1 9988 236,5 3966

4 17 FERDANE BEKTAŞOĞLU 11B 8 2 7,50 8 2 7,50 198,3 8527 251,0 5601 152,4 10119 201,8 7078

5 46 ECENAZ KİBAR 11B 8 3 7,25 8 3 7,25 223,5 5942 294,6 2259 150,6 10217 243,8 3448

6 11 ESRA KAFA 11B 8 5 6,75 8 5 6,75 227,3 5584 309,4 1494 147,1 10415 245,8 3320

7 3 ARZU KESAL 11B 10 13 6,75 10 13 6,75 219,6 6281 291,3 2433 147,1 10415 238,9 3786

8 21 CANSEL ERDEM 11B 7 4 6,00 7 4 6,00 202,7 7992 257,1 5010 141,9 10778 225,4 4824

9 44 MELİSA ALKAN 11B 7 6 5,50 7 6 5,50 195,8 8830 264,5 4366 138,4 11034 197,8 7512

10 5 YİĞİT MAHMUTOĞLU 11B 6 3 5,25 6 3 5,25 207,5 7514 294,2 2276 136,7 11174 208,4 6406

11 60 ENGİN HİNDİ 11B 6 4 5,00 6 4 5,00 240,6 4505 350,2 362 134,9 11301 264,4 2250

12 65 BEYZANUR İNAN 11B 7 8 5,00 7 8 5,00 213,5 6859 277,4 3339 134,9 11301 250,4 3013

13 42 BURAK ÖZEN 11B 6 4 5,00 6 4 5,00 195,1 8937 266,4 4197 134,9 11301 198,1 7474

14 13 ZEYNEP HELVACI 11B 6 5 4,75 6 5 4,75 216,8 6541 314,8 1277 133,2 11446 222,7 5026

15 32 EDANUR BATUR 11B 6 5 4,75 6 5 4,75 199,3 8387 288,1 2614 133,2 11446 191,3 8285

16 33 SİBEL KUŞ 11B 5 1 4,75 5 1 4,75 190,3 9522 258,1 4918 133,2 11446 193,0 8051

17 35 EMİRHAN DİLER 11B 5 2 4,50 5 2 4,50 179,0 10928 246,6 6037 131,4 11613 168,7 10979

18 9 SUDE İRGİN 11B 6 7 4,25 6 7 4,25 188,8 9709 265,6 4264 129,7 11766 184,6 9050

19 0 ECE AHMETOĞLU 11B 5 6 3,50 5 6 3,50 207,4 7533 286,3 2708 124,4 12247 233,9 4156

20 10 CİHAN ÇAKIROĞLU 11B 5 7 3,25 5 7 3,25 191,1 9408 273,4 3651 122,7 12422 193,9 7931

21 14 İBRAHİM KAFA 11B 5 8 3,00 5 8 3,00 198,7 8474 294,6 2256 121,0 12588 199,3 7335

22 47 EDA KALAFAT 11B 3 5 1,75 3 5 1,75 183,5 10363 276,1 3445 112,2 13684 179,2 9678

23 220 NURSENA SEVİNÇ 11B 2 2 1,50 2 2 1,50 161,3 13201 223,8 8225 110,5 13938 161,9 11907

24 64 ASLINUR DİLSİZ 11B 3 6 1,50 3 6 1,50 159,9 13371 214,8 9166 110,5 13938 167,1 11204

25 22 EBRAR KARAMEHMETOĞLU11B 2 10 -0,50 2 10 -0,50 137,4 15748 193,7 11157 131,7 15386



11B SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Matematik TYT Fen

Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,85 4,82 6,65 3,07 1,81 2,62 2,46 2,04 1,95 3,87 1,26 3,56 17,25 9,93 14,78 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 7,11 3,70 6,18 2,04 0,89 1,81 1,95 1,09 1,67 2,13 0,57 1,98 13,23 6,25 11,64 213,3 259,0 158,4 211,4

SINIF: 11B

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Matematik TYT Fen

Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,85 4,82 6,65 3,07 1,81 2,62 2,46 2,04 1,95 3,87 1,26 3,56 17,25 9,93 14,78 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 7,11 3,70 6,18 2,04 0,89 1,81 1,95 1,09 1,67 2,13 0,57 1,98 13,23 6,25 11,64 213,3 259,0 158,4 211,4

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 30 İKRA KURUALİ 11C 0 1 -0,25 0 1 -0,25 170,2 12074 261,8 4604 168,1 11081

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Matematik TYT Fen

Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,85 4,82 6,65 3,07 1,81 2,62 2,46 2,04 1,95 3,87 1,26 3,56 17,25 9,93 14,78 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 7,11 3,70 6,18 2,04 0,89 1,81 1,95 1,09 1,67 2,13 0,57 1,98 13,23 6,25 11,64 213,3 259,0 158,4 211,4

KATILIMLAR

1 53 SA ADATEPE 11A 24 1 23,75 9 1 8,75 8 2 7,50 10 0 10,00 51 4 50,00 385,7 86 359,9 233 432,6 255 350,4 226

2 30 MEDİNE DEMİRCİ 11A 27 2 26,50 5 5 3,75 6 4 5,00 8 2 7,50 46 13 42,75 293,5 1521 172,2 13004 388,2 870 294,5 1095

3 1 NURGÜL DİLSİZ 11A 14 5 12,75 9 0 9,00 9 1 8,75 10 0 10,00 42 6 40,50 289,4 1671 240,5 6593 365,3 1352 242,1 3549

4 43 SÜMEYYENUR ÇAVUŞ 11A 18 3 17,25 6 3 5,25 7 3 6,25 10 0 10,00 41 9 38,75 271,4 2462 199,1 10632 357,0 1576 234,0 4149

5 48 ERAY ÖZER 11A 9 2 8,50 9 0 9,00 8 1 7,75 8 0 8,00 34 3 33,25 273,5 2356 250,9 5616 316,6 2720 243,0 3488

6 41 SEVDE URGANCI 11A 15 2 14,50 8 0 8,00 5 1 4,75 5 2 4,50 33 5 31,75 245,2 4123 169,4 13236 310,8 2917 239,2 3759

7 12 EFE İNGİN 11A 14 2 13,50 6 1 5,75 7 2 6,50 6 1 5,75 33 6 31,50 261,2 3060 222,4 8391 308,6 2986 239,9 3694

8 18 YAVUZ SELİM 11A 14 6 12,50 7 2 6,50 7 3 6,25 5 2 4,50 33 13 29,75 279,1 2098 277,0 3367 296,8 3390 257,9 2585

9 6 ASRIN VURAL 11A 9 4 8,00 9 1 8,75 8 1 7,75 6 3 5,25 32 9 29,75 256,5 3367 240,2 6640 294,0 3476 225,9 4769

10 51 GİZEM NUR CEYLAN 11A 10 6 8,50 4 2 3,50 7 2 6,50 9 1 8,75 30 11 27,25 220,0 6250 182,1 12199 278,5 4082 183,7 9149

11 56 HİLAL YILMAZER 11A 11 2 10,50 5 2 4,50 5 4 4,00 5 2 4,50 26 10 23,50 231,8 5222 220,0 8638 255,9 4963 212,1 6051

12 28 KAAN ÜNLÜ 11A 7 5 5,75 6 2 5,50 4 3 3,25 8 0 8,00 25 10 22,50 213,4 6864 198,3 10720 246,6 5366 187,1 8762

13 4 MERVE YAVUZ 11A 13 10 10,50 5 5 3,75 5 4 4,00 4 4 3,00 27 23 21,25 257,0 3331 282,2 2979 241,6 5565 250,5 3009

14 15 GÖKHAN 11A 11 3 10,25 5 1 4,75 6 1 5,75 0 1 -0,25 22 6 20,50 222,6 6017 208,1 9780 236,7 5809 219,2 5338

15 27 İLKİM KİBAR 11A 7 4 6,00 4 3 3,25 5 4 4,00 4 2 3,50 20 13 16,75 200,2 8283 188,2 11661 210,2 7051 200,9 7162

16 63 SERDAR YILMAZ 11A 11 5 9,75 3 2 2,50 3 6 1,50 1 2 0,50 18 15 14,25 196,4 8750 183,7 12076 196,7 7749 209,1 6336

17 54 NAGİHAN SAĞDIÇ 11B 14 3 13,25 14 3 13,25 270,5 2501 337,6 580 192,5 7955 301,1 935

18 8 İREMNUR DEMİR 11A 6 8 4,00 2 6 0,50 3 5 1,75 7 1 6,75 18 20 13,00 221,4 6130 263,2 4481 185,1 8377 226,6 4708

19 7 ESMA  *HMUTOĞLU 11A 2 1 1,75 5 4 4,00 3 4 2,00 4 2 3,50 14 11 11,25 174,0 11571 190,2 11495 172,6 9019 160,0 12164

20 225 HİCRAN ŞENEL 11A 8 9 5,75 3 6 1,50 3 6 1,50 3 5 1,75 17 26 10,50 153,1 14137 143,2 14925 170,3 9134 140,0 14560

21 19 ALEYNA HAMALOĞLU 11B 10 1 9,75 10 1 9,75 224,5 5836 259,8 4766 168,1 9227 261,4 2404

22 61 EMRE ŞATIROĞLU 11A 6 2 5,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 11 8 9,00 202,3 8044 259,6 4786 160,6 9638 196,0 7666

23 20 EMRE MADENCİ 11B 9 5 7,75 9 5 7,75 231,6 5237 322,3 991 154,1 9988 236,5 3966

24 17 FERDANE BEKTAŞOĞLU 11B 8 2 7,50 8 2 7,50 198,3 8527 251,0 5601 152,4 10119 201,8 7078

25 46 ECENAZ KİBAR 11B 8 3 7,25 8 3 7,25 223,5 5942 294,6 2259 150,6 10217 243,8 3448

26 26 ENES KARA 11A 3 0 3,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 8 3 7,25 134,9 15940 134,8 15376 148,0 10382 117,3 16704

27 11 ESRA KAFA 11B 8 5 6,75 8 5 6,75 227,3 5584 309,4 1494 147,1 10415 245,8 3320

28 3 ARZU KESAL 11B 10 13 6,75 10 13 6,75 219,6 6281 291,3 2433 147,1 10415 238,9 3786

29 21 CANSEL ERDEM 11B 7 4 6,00 7 4 6,00 202,7 7992 257,1 5010 141,9 10778 225,4 4824
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Matematik TYT Fen

Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,85 4,82 6,65 3,07 1,81 2,62 2,46 2,04 1,95 3,87 1,26 3,56 17,25 9,93 14,78 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 7,11 3,70 6,18 2,04 0,89 1,81 1,95 1,09 1,67 2,13 0,57 1,98 13,23 6,25 11,64 213,3 259,0 158,4 211,4

KATILIMLAR

30 44 MELİSA ALKAN 11B 7 6 5,50 7 6 5,50 195,8 8830 264,5 4366 138,4 11034 197,8 7512

31 5 YİĞİT MAHMUTOĞLU 11B 6 3 5,25 6 3 5,25 207,5 7514 294,2 2276 136,7 11174 208,4 6406

32 60 ENGİN HİNDİ 11B 6 4 5,00 6 4 5,00 240,6 4505 350,2 362 134,9 11301 264,4 2250

33 65 BEYZANUR İNAN 11B 7 8 5,00 7 8 5,00 213,5 6859 277,4 3339 134,9 11301 250,4 3013

34 42 BURAK ÖZEN 11B 6 4 5,00 6 4 5,00 195,1 8937 266,4 4197 134,9 11301 198,1 7474

35 13 ZEYNEP HELVACI 11B 6 5 4,75 6 5 4,75 216,8 6541 314,8 1277 133,2 11446 222,7 5026

36 32 EDANUR BATUR 11B 6 5 4,75 6 5 4,75 199,3 8387 288,1 2614 133,2 11446 191,3 8285

37 33 SİBEL KUŞ 11B 5 1 4,75 5 1 4,75 190,3 9522 258,1 4918 133,2 11446 193,0 8051

38 35 EMİRHAN DİLER 11B 5 2 4,50 5 2 4,50 179,0 10928 246,6 6037 131,4 11613 168,7 10979

39 9 SUDE İRGİN 11B 6 7 4,25 6 7 4,25 188,8 9709 265,6 4264 129,7 11766 184,6 9050

40 0 ECE AHMETOĞLU 11B 5 6 3,50 5 6 3,50 207,4 7533 286,3 2708 124,4 12247 233,9 4156

41 10 CİHAN ÇAKIROĞLU 11B 5 7 3,25 5 7 3,25 191,1 9408 273,4 3651 122,7 12422 193,9 7931

42 14 İBRAHİM KAFA 11B 5 8 3,00 5 8 3,00 198,7 8474 294,6 2256 121,0 12588 199,3 7335

43 47 EDA KALAFAT 11B 3 5 1,75 3 5 1,75 183,5 10363 276,1 3445 112,2 13684 179,2 9678

44 220 NURSENA SEVİNÇ 11B 2 2 1,50 2 2 1,50 161,3 13201 223,8 8225 110,5 13938 161,9 11907

45 64 ASLINUR DİLSİZ 11B 3 6 1,50 3 6 1,50 159,9 13371 214,8 9166 110,5 13938 167,1 11204

46 30 İKRA KURUALİ 11C 0 1 -0,25 0 1 -0,25 170,2 12074 261,8 4604 168,1 11081

47 22 EBRAR KARAMEHMETOĞLU11B 2 10 -0,50 2 10 -0,50 137,4 15748 193,7 11157 131,7 15386

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Matematik TYT Fen

Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,85 4,82 6,65 3,07 1,81 2,62 2,46 2,04 1,95 3,87 1,26 3,56 17,25 9,93 14,78 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 7,11 3,70 6,18 2,04 0,89 1,81 1,95 1,09 1,67 2,13 0,57 1,98 13,23 6,25 11,64 213,3 259,0 158,4 211,4

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
11A 11B 11C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
11A 11B 11C



11A SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,52 10,15 6,99 4,04 2,08 3,52 3,19 2,37 2,60 1,79 1,59 1,39 2,61 0,72 2,43 21,15 16,91 16,93 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 12,59 9,04 10,33 5,89 2,18 5,35 3,16 2,11 2,63 2,30 1,79 1,86 3,93 0,38 3,83 27,87 15,50 24,00 213,3 259,0 158,4 211,4

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 53 SA ADATEPE 11A 17 11 14,25 9 1 8,75 8 1 7,75 4 1 3,75 5 0 5,00 43 14 39,50 385,7 86 359,9 233 432,6 255 350,4 226

2 4 MERVE YAVUZ 11A 14 8 12,00 7 3 6,25 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 31 14 27,50 257,0 3331 282,2 2979 241,6 5565 250,5 3009

3 18 YAVUZ SELİM 11A 14 11 11,25 8 1 7,75 3 1 2,75 5 0 5,00 30 13 26,75 279,1 2098 277,0 3367 296,8 3390 257,9 2585

4 8 İREMNUR DEMİR 11A 16 6 14,50 5 2 4,50 4 1 3,75 2 2 1,50 27 11 24,25 221,4 6130 263,2 4481 185,1 8377 226,6 4708

5 61 EMRE ŞATIROĞLU 11A 11 9 8,75 10 0 10,00 3 2 2,50 3 0 3,00 27 11 24,25 202,3 8044 259,6 4786 160,6 9638 196,0 7666

6 48 ERAY ÖZER 11A 14 5 12,75 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 24 6 22,50 273,5 2356 250,9 5616 316,6 2720 243,0 3488

7 1 NURGÜL DİLSİZ 11A 9 1 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 22 3 21,25 289,4 1671 240,5 6593 365,3 1352 242,1 3549

8 6 ASRIN VURAL 11A 13 9 10,75 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 25 16 21,00 256,5 3367 240,2 6640 294,0 3476 225,9 4769

9 12 EFE İNGİN 11A 8 1 7,75 6 0 6,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 19 2 18,50 261,2 3060 222,4 8391 308,6 2986 239,9 3694

10 56 HİLAL YILMAZER 11A 9 10 6,50 5 2 4,50 1 0 1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 22 15 18,25 231,8 5222 220,0 8638 255,9 4963 212,1 6051

11 15 GÖKHAN 11A 9 5 7,75 6 2 5,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 19 11 16,25 222,6 6017 208,1 9780 236,7 5809 219,2 5338

12 43 SÜMEYYENUR ÇAVUŞ 11A 5 6 3,50 6 2 5,50 1 0 1,00 2 3 1,25 4 0 4,00 18 11 15,25 271,4 2462 199,1 10632 357,0 1576 234,0 4149

13 28 KAAN ÜNLÜ 11A 8 3 7,25 5 2 4,50 3 0 3,00 16 5 14,75 213,4 6864 198,3 10720 246,6 5366 187,1 8762

14 7 ESMA  *HMUTOĞLU 11A 8 4 7,00 3 1 2,75 4 1 3,75 15 6 13,50 174,0 11571 190,2 11495 172,6 9019 160,0 12164

15 27 İLKİM KİBAR 11A 10 4 9,00 4 0 4,00 14 4 13,00 200,2 8283 188,2 11661 210,2 7051 200,9 7162

16 63 SERDAR YILMAZ 11A 9 9 6,75 6 1 5,75 15 10 12,50 196,4 8750 183,7 12076 196,7 7749 209,1 6336

17 51 GİZEM NUR CEYLAN 11A 5 3 4,25 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 14 6 12,50 220,0 6250 182,1 12199 278,5 4082 183,7 9149

18 30 MEDİNE DEMİRCİ 11A 5 5 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 13 8 11,00 293,5 1521 172,2 13004 388,2 870 294,5 1095

19 41 SEVDE URGANCI 11A 7 1 6,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 11 3 10,25 245,2 4123 169,4 13236 310,8 2917 239,2 3759

20 225 HİCRAN ŞENEL 11A 1 2 0,50 5 3 4,25 2 0 2,00 8 5 6,75 153,1 14137 143,2 14925 170,3 9134 140,0 14560

21 26 ENES KARA 11A 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 6 2 5,50 134,9 15940 134,8 15376 148,0 10382 117,3 16704

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
20
40
60
80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
100
200
300
400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,52 10,15 6,99 4,04 2,08 3,52 3,19 2,37 2,60 1,79 1,59 1,39 2,61 0,72 2,43 21,15 16,91 16,93 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 12,59 9,04 10,33 5,89 2,18 5,35 3,16 2,11 2,63 2,30 1,79 1,86 3,93 0,38 3,83 27,87 15,50 24,00 213,3 259,0 158,4 211,4

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 60 ENGİN HİNDİ 11B 21 8 19,00 8 2 7,50 3 3 2,25 4 1 3,75 5 0 5,00 41 14 37,50 240,6 4505 350,2 362 134,9 11301 264,4 2250

2 54 NAGİHAN SAĞDIÇ 11B 19 9 16,75 6 4 5,00 7 2 6,50 3 2 2,50 5 0 5,00 40 17 35,75 270,5 2501 337,6 580 192,5 7955 301,1 935

3 20 EMRE MADENCİ 11B 15 10 12,50 8 2 7,50 7 3 6,25 3 2 2,50 5 0 5,00 38 17 33,75 231,6 5237 322,3 991 154,1 9988 236,5 3966

4 13 ZEYNEP HELVACI 11B 16 11 13,25 8 2 7,50 8 2 7,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 37 18 32,50 216,8 6541 314,8 1277 133,2 11446 222,7 5026

5 11 ESRA KAFA 11B 17 9 14,75 8 2 7,50 5 3 4,25 2 3 1,25 4 1 3,75 36 18 31,50 227,3 5584 309,4 1494 147,1 10415 245,8 3320

6 14 İBRAHİM KAFA 11B 14 10 11,50 6 3 5,25 7 2 6,50 2 3 1,25 5 0 5,00 34 18 29,50 198,7 8474 294,6 2256 121,0 12588 199,3 7335

7 46 ECENAZ KİBAR 11B 17 12 14,00 8 2 7,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 34 19 29,25 223,5 5942 294,6 2259 150,6 10217 243,8 3448

8 5 YİĞİT MAHMUTOĞLU 11B 13 9 10,75 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 34 18 29,50 207,5 7514 294,2 2276 136,7 11174 208,4 6406

9 3 ARZU KESAL 11B 17 13 13,75 6 4 5,00 5 5 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 35 25 28,75 219,6 6281 291,3 2433 147,1 10415 238,9 3786

10 32 EDANUR BATUR 11B 10 5 8,75 9 1 8,75 5 5 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 32 13 28,75 199,3 8387 288,1 2614 133,2 11446 191,3 8285

11 0 ECE AHMETOĞLU 11B 18 8 16,00 7 1 6,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 2 0,50 31 13 27,75 207,4 7533 286,3 2708 124,4 12247 233,9 4156

12 65 BEYZANUR İNAN 11B 19 8 17,00 4 6 2,50 3 5 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 32 23 26,25 213,5 6859 277,4 3339 134,9 11301 250,4 3013

13 47 EDA KALAFAT 11B 13 13 9,75 6 4 5,00 6 1 5,75 2 3 1,25 5 0 5,00 32 21 26,75 183,5 10363 276,1 3445 112,2 13684 179,2 9678

14 10 CİHAN ÇAKIROĞLU 11B 13 10 10,50 7 0 7,00 3 4 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 30 15 26,25 191,1 9408 273,4 3651 122,7 12422 193,9 7931

15 42 BURAK ÖZEN 11B 13 14 9,50 5 3 4,25 8 2 7,50 1 4 0,00 4 0 4,00 31 23 25,25 195,1 8937 266,4 4197 134,9 11301 198,1 7474

16 9 SUDE İRGİN 11B 12 15 8,25 5 3 4,25 6 3 5,25 3 2 2,50 5 0 5,00 31 23 25,25 188,8 9709 265,6 4264 129,7 11766 184,6 9050

17 44 MELİSA ALKAN 11B 12 12 9,00 6 2 5,50 3 5 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 30 20 25,00 195,8 8830 264,5 4366 138,4 11034 197,8 7512

18 19 ALEYNA HAMALOĞLU 11B 17 11 14,25 6 2 5,50 1 4 0,00 4 0 4,00 28 17 23,75 224,5 5836 259,8 4766 168,1 9227 261,4 2404

19 33 SİBEL KUŞ 11B 12 12 9,00 8 2 7,50 4 6 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 30 24 24,00 190,3 9522 258,1 4918 133,2 11446 193,0 8051

20 21 CANSEL ERDEM 11B 15 10 12,50 5 5 3,75 4 3 3,25 1 3 0,25 4 1 3,75 29 22 23,50 202,7 7992 257,1 5010 141,9 10778 225,4 4824

21 17 FERDANE BEKTAŞOĞLU 11B 12 17 7,75 7 3 6,25 3 6 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 30 28 23,00 198,3 8527 251,0 5601 152,4 10119 201,8 7078

22 35 EMİRHAN DİLER 11B 9 13 5,75 7 2 6,50 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 28 22 22,50 179,0 10928 246,6 6037 131,4 11613 168,7 10979

23 220 NURSENA SEVİNÇ 11B 10 10 7,50 3 4 2,00 3 5 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 24 21 18,75 161,3 13201 223,8 8225 110,5 13938 161,9 11907

24 64 ASLINUR DİLSİZ 11B 11 11 8,25 4 3 3,25 4 4 3,00 1 4 0,00 3 1 2,75 23 23 17,25 159,9 13371 214,8 9166 110,5 13938 167,1 11204

25 22 EBRAR KARAMEHMETOĞLU11B 10 20 5,00 5 5 3,75 3 7 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 23 35 14,25 137,4 15748 193,7 11157 131,7 15386



11B SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,52 10,15 6,99 4,04 2,08 3,52 3,19 2,37 2,60 1,79 1,59 1,39 2,61 0,72 2,43 21,15 16,91 16,93 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 12,59 9,04 10,33 5,89 2,18 5,35 3,16 2,11 2,63 2,30 1,79 1,86 3,93 0,38 3,83 27,87 15,50 24,00 213,3 259,0 158,4 211,4

SINIF: 11B

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,52 10,15 6,99 4,04 2,08 3,52 3,19 2,37 2,60 1,79 1,59 1,39 2,61 0,72 2,43 21,15 16,91 16,93 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 12,59 9,04 10,33 5,89 2,18 5,35 3,16 2,11 2,63 2,30 1,79 1,86 3,93 0,38 3,83 27,87 15,50 24,00 213,3 259,0 158,4 211,4

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 23 ZEYNEP KÖSE 11C 18 7 16,25 7 1 6,75 6 2 5,50 4 1 3,75 5 0 5,00 40 11 37,25 210,8 7140 346,8 421 213,4 5935

2 59 ZEYNEP KOYMATCIK 11C 19 10 16,50 7 3 6,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 37 17 32,75 202,3 8045 318,4 1131 215,2 5764

3 62 ZEYNEP REİS 11C 16 12 13,00 8 2 7,50 5 5 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 38 20 33,00 195,1 8927 317,8 1151 190,8 8338

4 38 YAREN KAR 11C 17 13 13,75 6 4 5,00 7 3 6,25 2 3 1,25 5 0 5,00 37 23 31,25 193,2 9161 307,2 1618 196,0 7681

5 29 SERAP K* ASÜLÜMAN 11C 18 10 15,50 6 4 5,00 4 4 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 36 20 31,00 196,6 8720 306,7 1643 208,2 6421

6 16 BAHAR ÇINAR 11C 18 12 15,00 7 3 6,25 5 4 4,00 4 1 3,75 1 0 1,00 35 20 30,00 193,5 9126 300,0 1955 204,7 6813

7 39 EFE USTA 11C 12 17 7,75 9 1 8,75 8 2 7,50 4 1 3,75 3 1 2,75 36 22 30,50 178,6 10974 298,6 2027 154,1 12884

8 45 KRM ÜNL PA 11C 15 8 13,00 6 3 5,25 8 2 7,50 1 4 0,00 4 1 3,75 34 18 29,50 188,1 9811 295,6 2194 190,8 8338

9 30 İKRA KURUALİ 11C 13 13 9,75 5 4 4,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 29 18 24,50 170,2 12074 261,8 4604 168,1 11081

10 37 FURKAN AKDEMİR 11C 12 10 9,50 8 2 7,50 2 3 1,25 5 0 5,00 27 15 23,25 167,8 12376 253,7 5334 166,3 11311
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,52 10,15 6,99 4,04 2,08 3,52 3,19 2,37 2,60 1,79 1,59 1,39 2,61 0,72 2,43 21,15 16,91 16,93 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 12,59 9,04 10,33 5,89 2,18 5,35 3,16 2,11 2,63 2,30 1,79 1,86 3,93 0,38 3,83 27,87 15,50 24,00 213,3 259,0 158,4 211,4

KATILIMLAR

1 53 SA ADATEPE 11A 17 11 14,25 9 1 8,75 8 1 7,75 4 1 3,75 5 0 5,00 43 14 39,50 385,7 86 359,9 233 432,6 255 350,4 226

2 60 ENGİN HİNDİ 11B 21 8 19,00 8 2 7,50 3 3 2,25 4 1 3,75 5 0 5,00 41 14 37,50 240,6 4505 350,2 362 134,9 11301 264,4 2250

3 23 ZEYNEP KÖSE 11C 18 7 16,25 7 1 6,75 6 2 5,50 4 1 3,75 5 0 5,00 40 11 37,25 210,8 7140 346,8 421 213,4 5935

4 54 NAGİHAN SAĞDIÇ 11B 19 9 16,75 6 4 5,00 7 2 6,50 3 2 2,50 5 0 5,00 40 17 35,75 270,5 2501 337,6 580 192,5 7955 301,1 935

5 20 EMRE MADENCİ 11B 15 10 12,50 8 2 7,50 7 3 6,25 3 2 2,50 5 0 5,00 38 17 33,75 231,6 5237 322,3 991 154,1 9988 236,5 3966

6 59 ZEYNEP KOYMATCIK 11C 19 10 16,50 7 3 6,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 37 17 32,75 202,3 8045 318,4 1131 215,2 5764

7 62 ZEYNEP REİS 11C 16 12 13,00 8 2 7,50 5 5 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 38 20 33,00 195,1 8927 317,8 1151 190,8 8338

8 13 ZEYNEP HELVACI 11B 16 11 13,25 8 2 7,50 8 2 7,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 37 18 32,50 216,8 6541 314,8 1277 133,2 11446 222,7 5026

9 11 ESRA KAFA 11B 17 9 14,75 8 2 7,50 5 3 4,25 2 3 1,25 4 1 3,75 36 18 31,50 227,3 5584 309,4 1494 147,1 10415 245,8 3320

10 38 YAREN KAR 11C 17 13 13,75 6 4 5,00 7 3 6,25 2 3 1,25 5 0 5,00 37 23 31,25 193,2 9161 307,2 1618 196,0 7681

11 29 SERAP K* ASÜLÜMAN 11C 18 10 15,50 6 4 5,00 4 4 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 36 20 31,00 196,6 8720 306,7 1643 208,2 6421

12 16 BAHAR ÇINAR 11C 18 12 15,00 7 3 6,25 5 4 4,00 4 1 3,75 1 0 1,00 35 20 30,00 193,5 9126 300,0 1955 204,7 6813

13 39 EFE USTA 11C 12 17 7,75 9 1 8,75 8 2 7,50 4 1 3,75 3 1 2,75 36 22 30,50 178,6 10974 298,6 2027 154,1 12884

14 45 KRM ÜNL PA 11C 15 8 13,00 6 3 5,25 8 2 7,50 1 4 0,00 4 1 3,75 34 18 29,50 188,1 9811 295,6 2194 190,8 8338

15 14 İBRAHİM KAFA 11B 14 10 11,50 6 3 5,25 7 2 6,50 2 3 1,25 5 0 5,00 34 18 29,50 198,7 8474 294,6 2256 121,0 12588 199,3 7335

16 46 ECENAZ KİBAR 11B 17 12 14,00 8 2 7,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 34 19 29,25 223,5 5942 294,6 2259 150,6 10217 243,8 3448

17 5 YİĞİT MAHMUTOĞLU 11B 13 9 10,75 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 34 18 29,50 207,5 7514 294,2 2276 136,7 11174 208,4 6406

18 3 ARZU KESAL 11B 17 13 13,75 6 4 5,00 5 5 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 35 25 28,75 219,6 6281 291,3 2433 147,1 10415 238,9 3786

19 32 EDANUR BATUR 11B 10 5 8,75 9 1 8,75 5 5 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 32 13 28,75 199,3 8387 288,1 2614 133,2 11446 191,3 8285

20 0 ECE AHMETOĞLU 11B 18 8 16,00 7 1 6,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 2 0,50 31 13 27,75 207,4 7533 286,3 2708 124,4 12247 233,9 4156

21 4 MERVE YAVUZ 11A 14 8 12,00 7 3 6,25 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 31 14 27,50 257,0 3331 282,2 2979 241,6 5565 250,5 3009

22 65 BEYZANUR İNAN 11B 19 8 17,00 4 6 2,50 3 5 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 32 23 26,25 213,5 6859 277,4 3339 134,9 11301 250,4 3013

23 18 YAVUZ SELİM 11A 14 11 11,25 8 1 7,75 3 1 2,75 5 0 5,00 30 13 26,75 279,1 2098 277,0 3367 296,8 3390 257,9 2585

24 47 EDA KALAFAT 11B 13 13 9,75 6 4 5,00 6 1 5,75 2 3 1,25 5 0 5,00 32 21 26,75 183,5 10363 276,1 3445 112,2 13684 179,2 9678

25 10 CİHAN ÇAKIROĞLU 11B 13 10 10,50 7 0 7,00 3 4 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 30 15 26,25 191,1 9408 273,4 3651 122,7 12422 193,9 7931

26 42 BURAK ÖZEN 11B 13 14 9,50 5 3 4,25 8 2 7,50 1 4 0,00 4 0 4,00 31 23 25,25 195,1 8937 266,4 4197 134,9 11301 198,1 7474

27 9 SUDE İRGİN 11B 12 15 8,25 5 3 4,25 6 3 5,25 3 2 2,50 5 0 5,00 31 23 25,25 188,8 9709 265,6 4264 129,7 11766 184,6 9050

28 44 MELİSA ALKAN 11B 12 12 9,00 6 2 5,50 3 5 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 30 20 25,00 195,8 8830 264,5 4366 138,4 11034 197,8 7512

29 8 İREMNUR DEMİR 11A 16 6 14,50 5 2 4,50 4 1 3,75 2 2 1,50 27 11 24,25 221,4 6130 263,2 4481 185,1 8377 226,6 4708
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,52 10,15 6,99 4,04 2,08 3,52 3,19 2,37 2,60 1,79 1,59 1,39 2,61 0,72 2,43 21,15 16,91 16,93 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 12,59 9,04 10,33 5,89 2,18 5,35 3,16 2,11 2,63 2,30 1,79 1,86 3,93 0,38 3,83 27,87 15,50 24,00 213,3 259,0 158,4 211,4

KATILIMLAR

30 30 İKRA KURUALİ 11C 13 13 9,75 5 4 4,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 29 18 24,50 170,2 12074 261,8 4604 168,1 11081

31 19 ALEYNA HAMALOĞLU 11B 17 11 14,25 6 2 5,50 1 4 0,00 4 0 4,00 28 17 23,75 224,5 5836 259,8 4766 168,1 9227 261,4 2404

32 61 EMRE ŞATIROĞLU 11A 11 9 8,75 10 0 10,00 3 2 2,50 3 0 3,00 27 11 24,25 202,3 8044 259,6 4786 160,6 9638 196,0 7666

33 33 SİBEL KUŞ 11B 12 12 9,00 8 2 7,50 4 6 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 30 24 24,00 190,3 9522 258,1 4918 133,2 11446 193,0 8051

34 21 CANSEL ERDEM 11B 15 10 12,50 5 5 3,75 4 3 3,25 1 3 0,25 4 1 3,75 29 22 23,50 202,7 7992 257,1 5010 141,9 10778 225,4 4824

35 37 FURKAN AKDEMİR 11C 12 10 9,50 8 2 7,50 2 3 1,25 5 0 5,00 27 15 23,25 167,8 12376 253,7 5334 166,3 11311

36 17 FERDANE BEKTAŞOĞLU 11B 12 17 7,75 7 3 6,25 3 6 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 30 28 23,00 198,3 8527 251,0 5601 152,4 10119 201,8 7078

37 48 ERAY ÖZER 11A 14 5 12,75 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 24 6 22,50 273,5 2356 250,9 5616 316,6 2720 243,0 3488

38 35 EMİRHAN DİLER 11B 9 13 5,75 7 2 6,50 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 28 22 22,50 179,0 10928 246,6 6037 131,4 11613 168,7 10979

39 1 NURGÜL DİLSİZ 11A 9 1 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 22 3 21,25 289,4 1671 240,5 6593 365,3 1352 242,1 3549

40 6 ASRIN VURAL 11A 13 9 10,75 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 25 16 21,00 256,5 3367 240,2 6640 294,0 3476 225,9 4769

41 220 NURSENA SEVİNÇ 11B 10 10 7,50 3 4 2,00 3 5 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 24 21 18,75 161,3 13201 223,8 8225 110,5 13938 161,9 11907

42 12 EFE İNGİN 11A 8 1 7,75 6 0 6,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 19 2 18,50 261,2 3060 222,4 8391 308,6 2986 239,9 3694

43 56 HİLAL YILMAZER 11A 9 10 6,50 5 2 4,50 1 0 1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 22 15 18,25 231,8 5222 220,0 8638 255,9 4963 212,1 6051

44 64 ASLINUR DİLSİZ 11B 11 11 8,25 4 3 3,25 4 4 3,00 1 4 0,00 3 1 2,75 23 23 17,25 159,9 13371 214,8 9166 110,5 13938 167,1 11204

45 15 GÖKHAN 11A 9 5 7,75 6 2 5,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 19 11 16,25 222,6 6017 208,1 9780 236,7 5809 219,2 5338

46 43 SÜMEYYENUR ÇAVUŞ 11A 5 6 3,50 6 2 5,50 1 0 1,00 2 3 1,25 4 0 4,00 18 11 15,25 271,4 2462 199,1 10632 357,0 1576 234,0 4149

47 28 KAAN ÜNLÜ 11A 8 3 7,25 5 2 4,50 3 0 3,00 16 5 14,75 213,4 6864 198,3 10720 246,6 5366 187,1 8762

48 22 EBRAR KARAMEHMETOĞLU11B 10 20 5,00 5 5 3,75 3 7 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 23 35 14,25 137,4 15748 193,7 11157 131,7 15386

49 7 ESMA  *HMUTOĞLU 11A 8 4 7,00 3 1 2,75 4 1 3,75 15 6 13,50 174,0 11571 190,2 11495 172,6 9019 160,0 12164

50 27 İLKİM KİBAR 11A 10 4 9,00 4 0 4,00 14 4 13,00 200,2 8283 188,2 11661 210,2 7051 200,9 7162

51 63 SERDAR YILMAZ 11A 9 9 6,75 6 1 5,75 15 10 12,50 196,4 8750 183,7 12076 196,7 7749 209,1 6336

52 51 GİZEM NUR CEYLAN 11A 5 3 4,25 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 14 6 12,50 220,0 6250 182,1 12199 278,5 4082 183,7 9149

53 30 MEDİNE DEMİRCİ 11A 5 5 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 13 8 11,00 293,5 1521 172,2 13004 388,2 870 294,5 1095

54 41 SEVDE URGANCI 11A 7 1 6,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 11 3 10,25 245,2 4123 169,4 13236 310,8 2917 239,2 3759

55 225 HİCRAN ŞENEL 11A 1 2 0,50 5 3 4,25 2 0 2,00 8 5 6,75 153,1 14137 143,2 14925 170,3 9134 140,0 14560

56 26 ENES KARA 11A 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 6 2 5,50 134,9 15940 134,8 15376 148,0 10382 117,3 16704
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU İNEBOLU FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ BS 11 SINIF 1 56 56 110 18484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,52 10,15 6,99 4,04 2,08 3,52 3,19 2,37 2,60 1,79 1,59 1,39 2,61 0,72 2,43 21,15 16,91 16,93 197,1 204,1 181,9 189,7

Okul Ortalaması 12,59 9,04 10,33 5,89 2,18 5,35 3,16 2,11 2,63 2,30 1,79 1,86 3,93 0,38 3,83 27,87 15,50 24,00 213,3 259,0 158,4 211,4

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASRIN VURAL 6 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,450 197,130 9 10 10 32 3367

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
240,163 204,080 8 40 40 83 6640

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
294,028 181,930 9 9 9 24 3476

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
225,869 189,740 11 20 20 47 4769

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 12 7 10,25 34 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 23 5 21,75 73 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 57 25 50,75 42 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe Cd B daCec cD aBECDADA   EA aa

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal aEEbDDdCa           CdDeDCAdEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EEB   bDB c   B aE   BEc      

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCABCBAeEDBEBcBA CDCBeEbeEE 

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 4 1 67
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 0 5 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 3 57
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 8 3 35
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 3 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 1 50
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 4 1 80
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 0 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 6 3 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE İNGİN 12 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,217 197,130 7 8 8 28 3060

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
222,400 204,080 9 42 42 92 8391

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
308,594 181,930 7 7 7 21 2986

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
239,871 189,740 7 13 13 31 3694

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 1 7,75 26 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 11 1 10,75 36 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 6 1 5,75 58 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 19 4 18,00 60 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 52 8 50,00 42 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe CB    B         bCDA A       C

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B ECDD C  b              CABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EEBBD AD B A  B  d   BEdAB    

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CC  Aa BABEDB BcBAaC C CEEC Ec

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 6 3 0 50
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 0 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 12 1 52
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 0 33
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 0 50
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 3 1 60
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 6 1 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ŞATIROĞLU 61 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,297 197,130 16 29 29 75 8044

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
259,557 204,080 5 32 32 70 4786

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
160,636 181,930 20 22 22 74 9638

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
196,027 189,740 16 36 36 73 7666

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 16 2 15,50 52 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 5 0 5,00 50 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 5 6 3,50 12 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 38 19 33,25 28 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe ccbCaCeE  DccdaCDAD     A  CC 

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDDACDDBE          DebCBB A A

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik B      e    B DE   B   a    E 

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen  bd     e     ed b     ECEE  C

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 6 3 2 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 3 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 7 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 5 2 22
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 5 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KARA 26 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,925 197,130 21 56 56 110 15940

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
134,795 204,080 21 56 56 110 15376

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
147,950 181,930 21 26 26 78 10382

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
117,324 189,740 21 56 56 110 16704

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 0 1 -0,25 -1 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 6 1 5,75 19 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 4 1 3,75 38 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 5 3 4,25 14 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 14 5 12,75 11 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe    d                          

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal                     Dd C  EACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik B                   E       E 

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen   A a  BCC   c       e    E   

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 6 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 2 0 9
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 0 33
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 1 50
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 1 1 10



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY ÖZER 48 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,535 197,130 5 5 5 20 2356

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
250,947 204,080 6 37 37 80 5616

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
316,577 181,930 5 5 5 18 2720

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
243,006 189,740 5 11 11 28 3488

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 5 12,75 43 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 10 1 9,75 33 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 9 0 9,00 90 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 8 0 8,00 80 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 25 1 24,75 83 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 58 9 55,75 46 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe  dbC be  D E BECD DA   EA aCCB

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECD                 De C BEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik   D A  B    d a    BEEA     EE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCABC ABCCBEB BAEdED CEEC EEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 6 3 1 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 3 0 43
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 6 2 26
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 3 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 2 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 4 0 80
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 8 0 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA  *HMUTOĞLU 7 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,012 197,130 19 49 49 100 11571

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
190,165 204,080 14 49 49 102 11495

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
172,579 181,930 18 19 19 69 9019

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
159,988 189,740 19 52 52 102 12164

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 4 7,00 23 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 7 2 6,50 22 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 3 4 2,00 20 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 29 17 24,75 21 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe CdbB a C        bCD D     A  C

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal                     C DeDCdBEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik aEB                           

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CeDdAdd AB Dc dcBA b C C Ea Ec

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 3 1 50
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 2 0 9
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 2 33
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 1 50
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 1 2 20
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 0 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 4 2 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM NUR CEYLAN 51 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,020 197,130 14 20 20 61 6250

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
182,087 204,080 17 52 52 105 12199

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
278,459 181,930 10 10 10 27 4082

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
183,676 189,740 18 45 45 89 9149

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 3 4,25 14 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 9 3 8,25 28 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 4 2 3,50 35 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 20 5 18,75 63 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 44 17 39,75 33 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe        a   E  EC      A   E de

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal   D  b  aE          De C BEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik B   AD BD e B ad   BEd Be   aE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen cC  C A CbBEBcBcEC DBCdECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 1 1 14
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 10 3 43
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 2 33
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 0 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 0 50
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 3 1 60
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 9 1 90



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHAN 15 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,572 197,130 12 18 18 58 6017

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
208,106 204,080 11 45 45 97 9780

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
236,673 181,930 14 14 14 44 5809

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
219,223 189,740 12 23 23 54 5338

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 5 7,75 26 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 10 6 8,50 28 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 5 1 4,75 48 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 6 1 5,75 58 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 11 3 10,25 34 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 41 17 36,75 31 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe   eC a     c  bCDAD   A A  CCa

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal EaDD CDaB   e B Db  ce    EA  

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik B DCAD B   C   E  aca A     EE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DC d  A CCBEBDcA C          e 

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 3 0 50
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 1 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 0 25
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 9 3 39
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 3 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 3 0 60
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİCRAN ŞENEL 225 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,105 197,130 20 54 54 108 14137

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
143,206 204,080 20 55 55 109 14925

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
170,322 181,930 19 20 20 71 9134

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
140,030 189,740 20 54 54 107 14560

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 2 0,50 2 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 7 3 6,25 21 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 3 6 1,50 15 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 3 6 1,50 15 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 9 17 4,75 16 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 25 31 17,25 14 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe  a     C c                    

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal  bECDDbCa           CB        

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EdB   AD aD  aeeDac  BaEb     

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen abaaA aBAdcDabBcBc eDbBb baa E

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 0 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 6 8 26
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 3 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 0 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 2 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 2 3 40
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 0 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 3 5 30



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YILMAZER 56 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,775 197,130 11 13 13 48 5222

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
220,028 204,080 10 43 43 93 8638

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
255,889 181,930 11 11 11 34 4963

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
212,087 189,740 13 26 26 59 6051

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 10 6,50 22 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 13 5 11,75 39 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 5 2 4,50 45 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 15 8 13,00 43 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 48 25 41,75 35 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe b  d dBC  eDcdc bCeADA    Aa C

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal e ECDD Ca D         CcDeDCAdEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EEB D AD B A    D    BE ed    

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen Ca CAd  ABED bBeBbbCDCde  CEE 

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 6 4 1 67
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebi Akımlar 7 2 2 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 1 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 0 25
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 10 1 43
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 1 33
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 0 50
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 3 2 60
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 5 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM KİBAR 27 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,207 197,130 17 31 31 80 8283

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
188,242 204,080 15 50 50 103 11661

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
210,185 181,930 15 15 15 49 7051

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
200,948 189,740 15 32 32 67 7162

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 4 9,00 30 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 4 0 4,00 13 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 4 3 3,25 33 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 13 9 10,75 36 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 34 17 29,75 25 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe Cd          Dd  bCDADA   cAE C

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal                           ABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EEB  a D Be   d  E   aE       

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen Cb aAa  ABcDBEBbBb aDC C  b dE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 4 0 67
Yazım Kuralları 3 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 6 4 26
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 2 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 0 50
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 3 2 60
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 0 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 4 2 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMNUR DEMİR 8 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,390 197,130 13 19 19 59 6130

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
263,162 204,080 4 29 29 65 4481

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
185,107 181,930 17 18 18 66 8377

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
226,632 189,740 10 19 19 46 4708

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 11 5 9,75 33 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 2 6 0,50 5 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 3 5 1,75 18 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 12 12 9,00 30 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 45 31 37,25 31 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe d  d CBCeb   EDeECDADA E EAaEC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal BEE DD ea           CBDeDC dEe

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EEBd bbDad    B Dd e a        

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen Cbcebd  AaE cEac dEeDC C ECEEa

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 6 4 1 67
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 2 2 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 0 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 3 2 43
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 5 7 22
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 3 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 2 2 40
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 0 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 7 1 70



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ÜNLÜ 28 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,447 197,130 15 24 24 66 6864

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
198,263 204,080 13 47 47 99 10720

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
246,558 181,930 12 12 12 40 5366

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
187,145 189,740 17 43 43 85 8762

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 3 7,25 24 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 8 2 7,50 25 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 6 2 5,50 55 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 4 3 3,25 33 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 8 0 8,00 80 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 18 5 16,75 56 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 41 15 37,25 31 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe  B aB           DADA    A  Cbd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal EbD dCD B                  ACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik B  bbD        aEe  cE A     EE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen  CAea ABCCBEBDcb b   C ECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 5 0 83
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 2 57
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 5 5 22
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 2 0 67
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 1 50
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 3 0 60
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 8 0 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE DEMİRCİ 30 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,470 197,130 2 2 2 13 1521

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
172,244 204,080 18 53 53 106 13004

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
388,216 181,930 2 2 2 3 870

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
294,540 189,740 2 3 3 10 1095

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 5 3,75 13 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 8 3 7,25 24 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 19 11 16,25 54 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 59 21 53,75 45 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe C  daCB a   DE cc             

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B  CDD e           b     CeBEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EEBBDCADBBDADCBCDEBeDBEEABB bA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CbDaAdCaAddDBEBccAEeDCBeEECEEc

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 6 0 1 0
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 3 1 43
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 23 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 2 33
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 1 50
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 3 2 60
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 8 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE YAVUZ 4 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,992 197,130 8 9 9 31 3331

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
282,242 204,080 2 21 21 47 2979

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
241,595 181,930 13 13 13 42 5565

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
250,477 189,740 4 7 7 24 3009

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 17 6 15,50 52 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 13 10 10,50 35 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 14 13 10,75 36 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 58 37 48,75 41 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe Cd BaC b   aDE dbCDADA  cEAEdC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal BEEeDDdCeD   B   E ECBDeaaABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EEB  aA cBeccCdbDE bbB bABB  A

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen dCDacBaBAdEDBEabBc aeCBeEde E 

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 5 0 83
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 0 2 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 3 57
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 10 8 43
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 2 1 67
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 2 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 3 2 60
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 0 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 4 4 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURGÜL DİLSİZ 1 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,362 197,130 3 3 3 14 1671

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
240,498 204,080 7 39 39 82 6593

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
365,301 181,930 3 3 3 4 1352

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
242,086 189,740 6 12 12 29 3549

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 1 8,75 29 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 13 2 12,50 42 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 9 0 9,00 90 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 9 1 8,75 88 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 28 1 27,75 93 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 64 9 61,75 51 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe    C      D   ECD  A    AE aC 

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD    B           DeDCBcEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik Bd bADeBD   B D d  BEEABe   EE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCAB BABCCBEBbBAECEDBCEECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 6 2 1 33
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 0 57
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 11 4 48
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 3 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 0 50
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 4 1 80
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 2 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SA ADATEPE 53 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,747 197,130 1 1 1 1 86

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
359,888 204,080 1 1 1 1 233

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
432,551 181,930 1 1 1 1 255

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
350,359 189,740 1 1 1 1 226

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 26 3 25,25 84 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 94 18 89,50 75 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe baDBCCaCDEAbDEDdEbDAeA  dcAbaC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal BEECDDACaDeECB ABEDECBDeDCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EEB DCAD BDAD BCDEB  BEEABBcDA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CbDCABCBABEDBEBccAECDCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 6 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 4 3 57
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 6 1 86
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 0 67
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 19 0 83
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 2 1 67
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 2 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 4 1 80
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR YILMAZ 63 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,395 197,130 18 36 36 86 8750

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
183,655 204,080 16 51 51 104 12076

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
196,654 181,930 16 16 16 56 7749

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
209,067 189,740 14 27 27 61 6336

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 9 6,75 23 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 6 1 5,75 19 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 3 2 2,50 25 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 3 6 1,50 15 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 7 10 4,50 15 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 33 25 26,75 22 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe  ea B ac cDbaBbC ADA    A  Cb 

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD Ca B                     

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik B DbA     e   aaB  BEEAB   cEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen  a   eABC abBDaAa bc e      eC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 6 4 1 67
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 1 4 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 1 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 8 5 35
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 0 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 0 50
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 2 3 40
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 1 2 10



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE URGANCI 41 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,175 197,130 10 11 11 42 4123

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
169,361 204,080 19 54 54 107 13236

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
310,809 181,930 6 6 6 20 2917

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
239,244 189,740 8 14 14 32 3759

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 1 6,75 23 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 4 2 3,50 12 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 8 0 8,00 80 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 5 1 4,75 48 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 18 3 17,25 58 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 44 8 42,00 35 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe  a C         BEC A     EA     

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal  CDD C              ae        

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik B DCAD BD   BCDEc  B aA     EE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen   ABCBABCCdEBD   C D e EC EbDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 6 2 1 33
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 0 57
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 13 1 57
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 0 33
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 2 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 4 0 80
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 5 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYENUR ÇAVUŞ 43 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,357 197,130 6 6 6 21 2462

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
199,088 204,080 12 46 46 98 10632

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
357,005 181,930 4 4 4 8 1576

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
234,029 189,740 9 17 17 39 4149

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 6 3,50 12 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 13 5 11,75 39 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 23 6 21,50 72 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 59 20 54,00 45 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe Ca   C a E     cbCDb c        

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B ECDDcCa D         CdDeaCA EA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EEB DC DBBDA  BCDE caBEaAB    

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCb AdaBABEDBEBcBAbaDCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 0 2 0
Yazım Kuralları 3 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 0 25
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 16 1 70
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 1 33
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 1 50
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 4 1 80
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 10 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ SELİM 18 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,060 197,130 4 4 4 17 2098

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
277,007 204,080 3 23 23 51 3367

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
296,849 181,930 8 8 8 23 3390

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
257,948 189,740 3 6 6 22 2585

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 21 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 7,79 10,33 6,99

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,50 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,65 2,63 2,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,63 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 16 2 15,50 52 10,07 13,67 9,94

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 10,40 6,18 6,65

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,83 1,81 2,62

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,46 1,67 1,95

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 5,30 1,98 3,56

TYT Fen 30 19 7 17,25 58 14,60 5,47 8,12

Toplam: 120 63 26 56,50 47 42,86 35,66 31,70

TYT Türkçe aaCCB eEdc bcBECDAcA  cEAddCC 

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDDbCD BE          DbDC BEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik B D ADcB Ac dCad  DBEcAB    EE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCAc dABCCBEBcBbaCED bE  EEbDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 6 4 2 67
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebi Akımlar 7 2 5 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 6 1 86
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 12 5 52
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 3 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 0 50
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 4 1 80
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 1 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 5 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA HAMALOĞLU 19 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,520 197,130 5 16 16 54 5836

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
259,829 204,080 18 31 31 69 4766

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
168,065 181,930 2 21 21 72 9227

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
261,417 189,740 3 5 5 20 2404

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 11 6 9,50 32 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 38 18 33,50 28 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe CdbcCCBeeE DbEaBECDbDA bAcAcEC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B EbDD CbD          bcDeaCA EA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EEB DCAD  D   d  E   B        

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 3 3 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 4 2 57
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 2 57
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 9 1 39
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU KESAL 3 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,575 197,130 7 21 21 62 6281

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
291,280 204,080 9 18 18 36 2433

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
147,125 181,930 6 27 27 79 10415

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
238,868 189,740 7 15 15 35 3786

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 13 13,75 46 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 18 12 15,00 50 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 10 13 6,75 23 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 45 38 35,50 30 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe DeeCaCeEdcDaDdbCDADAeEcEAEdCCa

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDDeCeDabdBDbaEaEbEDeDCdBEAeA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik B ebADceeAc adaE  eBcbA e  AEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 5 1 83
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 2 5 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 8 11 35
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLINUR DİLSİZ 64 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,887 197,130 24 53 53 107 13371

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
214,772 204,080 24 44 44 96 9166

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
110,480 181,930 23 44 44 97 13938

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
167,125 189,740 23 49 49 99 11204

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 11 8,25 28 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 12 12 9,00 30 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 26 29 18,75 16 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe Cd Bba C E aDdcebaDAbA  d A EC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal d EbDD Ce bEeBac E EbeDbaCAe A

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EdB  eA  d           ab e     

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 5 0 83
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 1 3 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 2 57
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 2 25
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 2 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 2 5 9
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR İNAN 65 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,505 197,130 9 23 23 65 6859

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
277,435 204,080 12 22 22 50 3339

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
134,910 181,930 11 32 32 84 11301

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
250,435 189,740 4 8 8 25 3013

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 13 15 9,25 31 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 39 31 31,25 26 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe CBcceaBCcE DDEDBaCDADA  cEAaEC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal BEdCDaceaabE Beb caEadDbDCAdEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EbB  e D aD     eE  cBdbAc    

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 6 4 2 67
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 4 2 57
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 2 5 29
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 2 25
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 2 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 5 7 22
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ÖZEN 42 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,060 197,130 17 39 39 89 8937

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
266,380 204,080 15 26 26 61 4197

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
134,910 181,930 11 32 32 84 11301

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
198,085 189,740 15 34 34 70 7474

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 37 27 30,25 25 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe ecCaBaacADDbcdECDAab  AcA dCCd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDDbCec  CBDABEDEbbbabeB EACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik   aab       BCD    BE       Ea

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 3 3 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 4 3 57
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 5 4 22
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSEL ERDEM 21 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,745 197,130 12 28 28 74 7992

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
257,143 204,080 20 34 34 74 5010

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
141,890 181,930 8 29 29 81 10778

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
225,378 189,740 10 21 21 48 4824

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 14 12 11,00 37 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 36 26 29,50 25 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe CecdeCBCea  DEDebCDADA  eEA dC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal BbEbDDbdaDb CBeb E ECcbe aABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EdB   AD  cA    D    dEa      

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 4 2 67
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 2 3 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 3 4 43
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 1 25
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 2 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 6 3 26
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAN ÇAKIROĞLU 10 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,132 197,130 18 42 42 92 9408

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
273,360 204,080 14 25 25 53 3651

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
122,695 181,930 20 41 41 94 12422

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
193,947 189,740 17 38 38 76 7931

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 17 5 15,75 53 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 35 22 29,50 25 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe  B CaaeE aDE  bCDADA E cdaECbd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD CD B  B  aEDdbbDeDC  EACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik B       c   B ec   B Ecd  a Ed

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 4 1 67
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 3 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 0 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 6 0 86
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 2 25
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 3 5 13
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR KARAMEHMETOĞLU 22 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,410 197,130 25 55 55 109 15748

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
193,675 204,080 25 48 48 101 11157

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

EA
131,734 189,740 25 55 55 108 15386

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 13 15 9,25 31 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 25 45 13,75 11 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe DaaaeaDcdaaaDeabDADbcbAEAEcabd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal EaaDbeDDdEadabeEaEbEDebCB  ACe

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik     A   bccaa  a b  bce      E

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 3 3 50
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebi Akımlar 7 3 4 43
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 3 4 43
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 3 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 2 7 9
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE AHMETOĞLU 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,370 197,130 11 27 27 72 7533

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
286,338 204,080 11 20 20 42 2708

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
124,440 181,930 19 40 40 93 12247

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
233,926 189,740 9 18 18 40 4156

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 13 5 11,75 39 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 36 19 31,25 26 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe Cd c CBCDEAaDEDcaaDADA be AEEC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal BEECDD Ca    B A E  e DeDdd  A

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EEB    D abbbde      B        

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 4 1 67
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 5 2 71
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 1 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 0 33
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 4 6 17
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECENAZ KİBAR 46 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,457 197,130 6 17 17 55 5942

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
294,613 204,080 7 16 16 33 2259

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
150,615 181,930 5 25 25 77 10217

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
243,789 189,740 6 10 10 27 3448

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 17 7 15,25 51 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 42 22 36,50 30 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe bBaCBdaEdDDEcBbCDADc cAcAbdCCB

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDDeCcDBE BeABc bDb   e BEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik B D  D  e c d  E   BE       EE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 6 4 2 67
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 4 3 57
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 1 25
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 7 3 30
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA KALAFAT 47 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,525 197,130 21 46 46 96 10363

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
276,066 204,080 13 24 24 52 3445

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
112,225 181,930 22 43 43 96 13684

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
179,183 189,740 21 46 46 91 9678

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 13 9,75 33 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 35 26 28,50 24 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe cceC eaE  DaDBbbDAeA dAEAEdCbd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDDdeeDBd BDA EDEb DeaeBBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik     A cB    d        Ee     dd

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 4 2 67
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 3 1 43
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 3 57
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 1 25
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 0 67
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 2 3 9
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR BATUR 32 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,325 197,130 13 32 32 81 8387

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
288,145 204,080 10 19 19 41 2614

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
133,165 181,930 14 35 35 88 11446

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
191,262 189,740 19 40 40 79 8285

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 5 8,75 29 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 38 18 33,50 28 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe  d a C E  Da  dCDA c    A  CCB

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDDbCDDBEbBeAadDbDEDeaCBBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik B  a   eD      E   cEEe     Eb

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 6 3 2 50
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 6 1 86
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 4 4 17
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN DİLER 35 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,967 197,130 22 47 47 98 10928

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
246,558 204,080 22 38 38 81 6037

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
131,420 181,930 17 38 38 91 11613

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
168,734 189,740 22 47 47 96 10979

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 13 5,75 19 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 33 24 27,00 23 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe  edaaCeEd Da cECDAe    cA dCbd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD eaDBE BDAaEDbbbDeDeBBEeCA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik B  Cb              B   B    Ea

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 3 1 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 1 3 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 2 57
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 2 25
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 4 2 17
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE MADENCİ 20 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,587 197,130 3 14 14 49 5237

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
322,261 204,080 3 5 5 12 991

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
154,105 181,930 3 23 23 75 9988

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
236,496 189,740 8 16 16 37 3966

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 47 22 41,50 35 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe DdedB aE  DEDdbCDADA  cEAbdCCd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDDcCcDBEbBcABEDEbEDeDeBBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik B  C D e    Bda   aBE AB    Ed

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 5 1 83
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 3 2 43
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 7 5 30
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENGİN HİNDİ 60 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,610 197,130 2 12 12 43 4505

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
350,161 204,080 1 2 2 3 362

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
134,910 181,930 11 32 32 84 11301

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
264,395 189,740 2 4 4 18 2250

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 47 18 42,50 35 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe DcCaBCeEdDcEDBbCDADA EAEAEdCCd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDDbCeDBEdBeA E  b DdDCBBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik B  bbD de          BE       EE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 5 1 83
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebi Akımlar 7 5 2 71
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 0 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 2 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 5 4 22
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA KAFA 11 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,320 197,130 4 15 15 52 5584

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
309,378 204,080 5 9 9 20 1494

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
147,125 181,930 6 27 27 79 10415

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
245,848 189,740 5 9 9 26 3320

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 44 23 38,25 32 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe Cd BCCaCedADDcDdbCDAeA  AaAE C

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal BEECDDdCeDDE B eBEadeBDeaCAdEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EEB  a Da     d DE  aB cA     

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 5 0 83
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 4 3 57
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 1 50
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 6 4 26
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERDANE BEKTAŞOĞLU 17 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,307 197,130 15 34 34 83 8527

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
250,988 204,080 21 36 36 78 5601

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
152,360 181,930 4 24 24 76 10119

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
201,753 189,740 13 31 31 66 7078

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 17 7,75 26 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 38 30 30,50 25 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe cBaaBCadeDDcDcabDbDA aAaAddCba

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECcDACbDBaeBaA aaEbbDeaCBBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik B   ADcB       a   B  A     EE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 4 2 67
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 4 3 57
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 4 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 6 2 26
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM KAFA 14 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,725 197,130 14 33 33 82 8474

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
294,634 204,080 6 15 15 32 2256

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
120,950 181,930 21 42 42 95 12588

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
199,339 189,740 14 33 33 69 7335

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 39 26 32,50 27 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe ad Bea C E cDE ebCDADA bAcAEdC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal aEECDD eeDDcCBDcBE EeBDbaCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EdB D cb a e C d b D    c     

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 5 0 83
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 2 1 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 2 57
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 1 50
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 3 7 13
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA ALKAN 44 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,785 197,130 16 37 37 87 8830

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
264,478 204,080 17 28 28 63 4366

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
138,400 181,930 9 30 30 82 11034

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
197,772 189,740 16 35 35 71 7512

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 12 9,00 30 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 37 26 30,50 25 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe Cd BCCBCea  DdccbCDeDA   cAaaa

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal BaEbDD CD bb BcA EabCBDeDCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EaB   Ab   A    aaBb  EbA     

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 3 2 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 1 3 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 1 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 3 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 5 4 22
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAGİHAN SAĞDIÇ 54 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,510 197,130 1 7 7 23 2501

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
337,632 204,080 2 4 4 5 580

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
192,495 181,930 1 17 17 58 7955

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
301,102 189,740 1 2 2 9 935

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 54 20 49,00 41 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe CBDcCCBaaaADDbDdbCDADb  AEAEdC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal dEEbDDbCeDbbCB ABEDEeBDeDCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EEBB abD BD   BCDE   BE Ac    

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 6 4 2 67
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 5 2 71
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 3 57
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 0 67
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 12 3 52
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA SEVİNÇ 220 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,275 197,130 23 52 52 106 13201

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
223,831 204,080 23 41 41 87 8225

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
110,480 181,930 23 44 44 97 13938

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
161,890 189,740 24 51 51 101 11907

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 10 7,50 25 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 26 23 20,25 17 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe Ca  aC   a  ccDBEbDAac  AcA dC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal  dEbD  CacbabBab E ECBDeaCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EdB                  c        

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 3 1 50
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 2 1 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 3 2 43
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 3 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 2 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 1 2 4
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL KUŞ 33 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,277 197,130 19 43 43 93 9522

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
258,125 204,080 19 33 33 73 4918

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
133,165 181,930 14 35 35 88 11446

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
193,007 189,740 18 39 39 78 8051

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 12 9,00 30 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 18 12 15,00 50 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 35 25 28,75 24 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe cdaCBCea  DaD bCDADc  AcAddCb 

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDcdCDDBEdBDABacbbaDebecBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik B              E  DcE       E 

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 6 3 3 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 3 2 43
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 4 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 4 1 17
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE İRGİN 9 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,835 197,130 20 44 44 94 9709

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
265,596 204,080 16 27 27 62 4264

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
129,675 181,930 18 39 39 92 11766

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
184,595 189,740 20 44 44 88 9050

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 15 8,25 28 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 37 30 29,50 25 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe CaDceC aeae bEDBbbDADc acEAbdC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal aaECDD e DbaeBDABE EeBDeDCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Matematik EdB D       D aba   DebbA     

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 4 2 67
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 1 4 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 1 57
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 3 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 4 6 17
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT MAHMUTOĞLU 5 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,545 197,130 10 26 26 71 7514

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
294,164 204,080 8 17 17 34 2276

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
136,655 181,930 10 31 31 83 11174

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
208,398 189,740 12 28 28 62 6406

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 40 21 34,75 29 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe  abaBCa   DbaBE DADA Ec A aCCa

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDDbCDDBabBDAadDbeEDeaCBBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik B  a    D      E   cEEA      d

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 4 1 67
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 1 3 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 0 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 6 1 86
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 4 3 17
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP HELVACI 13 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,755 197,130 8 22 22 64 6541

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
314,790 204,080 4 8 8 18 1277

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

SAY
133,165 181,930 14 35 35 88 11446

Puanı Hesaplanan: 45 45 98 15635

EA
222,672 189,740 11 22 22 51 5026

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 25 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 11,40 10,33 6,99

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,71 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,67 2,63 2,60

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,64 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,23 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 15,25 13,67 9,94

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 5,11 6,18 6,65

Toplam: 120 43 23 37,25 31 31,76 35,66 31,70

TYT Türkçe cceCBdeE cDaDcECDADA  bEAEdCCa

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDDeCDDBaCBDABEDEbde ae BEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

TYT Matematik c D ADa   c        BE e     Ed

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 4 2 67
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 3 3 43
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 6 1 86
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 5 4 22
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR ÇINAR 16 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,450 197,130 5 40 40 90 9126

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
300,005 204,080 6 12 12 28 1955

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

EA
204,710 189,740 4 30 30 64 6813

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 10 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 13,00 10,33 6,99

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,22 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,20 2,63 2,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,88 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 4,00 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 17,30 13,67 9,94

Toplam: 120 35 20 30,00 25 30,28 35,66 31,70

TYT Türkçe DcbCBCcEdaDdcBbCDADbcEAEAEaCCa

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal EaDDACeDBadBDAcE EbbDeDCB  A  

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 4 2 67
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 3 4 43
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 3 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE USTA 39 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,582 197,130 8 48 48 99 10974

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
298,636 204,080 7 13 13 30 2027

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

EA
154,105 189,740 10 53 53 104 12884

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 10 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 17 7,75 26 13,00 10,33 6,99

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,22 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,20 2,63 2,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,88 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,00 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 17,30 13,67 9,94

Toplam: 120 36 22 30,50 25 30,28 35,66 31,70

TYT Türkçe bcbCBCecdacEaBbCDbDc dAEAbdaCd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDDbCDDBECBDbBEDbDEDeDCBdEAC 

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 1 5 17
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 2 5 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 6 1 86
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 4 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN AKDEMİR 37 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,770 197,130 10 51 51 104 12376

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
253,674 204,080 10 35 35 76 5334

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

EA
166,320 189,740 9 50 50 100 11311

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 10 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 13,00 10,33 6,99

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,22 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 4,20 2,63 2,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,88 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 15 5 13,75 46 17,30 13,67 9,94

Toplam: 120 27 15 23,25 19 30,28 35,66 31,70

TYT Türkçe Cd a aBC d  DEaebCDADA  c AddC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal BEEbDDbCDD          ecDeDCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 4 1 67
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 1 3 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA KURUALİ 30 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,230 197,130 9 50 50 103 12074

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
261,772 204,080 9 30 30 66 4604

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

EA
168,065 189,740 8 48 48 98 11081

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 10 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 13 9,75 33 13,00 10,33 6,99

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 6,22 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 4,20 2,63 2,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,88 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 16 5 14,75 49 17,30 13,67 9,94

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,00 1,81 2,62

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 1,67 1,95

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 1,98 3,56

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 -0,02 5,47 8,12

Toplam: 120 29 19 24,25 20 30,28 35,66 31,70

TYT Türkçe CdcebaBCDE  DbcBbbDADA  ecAadC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal edECDD Cae       E ECBDaDCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

TYT Fen                       d       

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 4 2 67
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 3 2 43
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 1 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KRM ÜNL PA 45 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,060 197,130 7 45 45 95 9811

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
295,575 204,080 8 14 14 31 2194

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

EA
190,750 189,740 6 41 41 81 8338

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 10 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 13,00 10,33 6,99

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 6,22 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,20 2,63 2,60

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,88 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 17,30 13,67 9,94

Toplam: 120 34 18 29,50 25 30,28 35,66 31,70

TYT Türkçe DBCa CD e  aecbCDADA  A AEaCCd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDDcCa BadBDABEDbDEaeaeBBEAaA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 6 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Edebi Akımlar 7 2 2 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERAP K* ASÜLÜMAN 29 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,565 197,130 3 35 35 85 8720

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
306,672 204,080 5 11 11 23 1643

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

EA
208,200 189,740 3 29 29 63 6421

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 10 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 13,00 10,33 6,99

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 6,22 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 4,20 2,63 2,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,88 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 17,30 13,67 9,94

Toplam: 120 36 20 31,00 26 30,28 35,66 31,70

TYT Türkçe cBbCBCeE bDbDcEbDADAcEAcA ECCa

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal EbDDeCaDeECBec E EbbDdDCBBdACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 5 1 83
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 4 2 57
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 3 57
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 2 25
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 2 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN KAR 38 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,237 197,130 6 41 41 91 9161

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
307,163 204,080 4 10 10 22 1618

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

EA
195,985 189,740 5 37 37 74 7681

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 10 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 13 13,75 46 13,00 10,33 6,99

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 6,22 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,20 2,63 2,60

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,88 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 17,30 13,67 9,94

Toplam: 120 37 23 31,25 26 30,28 35,66 31,70

TYT Türkçe bdCaBaebAcDEDBbCDAbAdEbEAEaCCd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECbDcCeDBdbBDAdEDEbEDbaCeBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 4 2 67
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 3 4 43
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 3 57
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KÖSE 23 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,832 197,130 1 25 25 69 7140

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
346,848 204,080 1 3 3 4 421

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

EA
213,435 189,740 2 25 25 57 5935

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 10 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 13,00 10,33 6,99

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 6,22 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 4,20 2,63 2,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,88 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 22 4 21,00 70 17,30 13,67 9,94

Toplam: 120 40 11 37,25 31 30,28 35,66 31,70

TYT Türkçe DBbCBC a  DcaBECDADA  AcAEdCCd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD CD Bd BaABEDEb DbDCBBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 6 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebi Akımlar 7 2 2 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 6 0 86
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 1 25
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KOYMATCIK 59 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,290 197,130 2 30 30 76 8045

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
318,416 204,080 2 6 6 15 1131

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

EA
215,180 189,740 1 24 24 56 5764

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 10 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 13,00 10,33 6,99

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,22 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 4,20 2,63 2,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,88 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 17,30 13,67 9,94

Toplam: 120 37 17 32,75 27 30,28 35,66 31,70

TYT Türkçe cBbeaaaEAcDbDBECDADA EAEAEaCbB

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal EaDDACeaBE BDb E   cDeDCBeEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 6 5 1 83
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 4 3 57
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 0 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BS 11 SINIF 1

KASTAMONU / İNEBOLU / FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP REİS 62 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,130 197,130 4 38 38 88 8927

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17900

SÖZ
317,810 204,080 3 7 7 16 1151

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 17012

EA
190,750 189,740 6 41 41 81 8338

Puanı Hesaplanan: 56 56 110 18344

Katılımlar: 10 56 56 110 18484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 12 13,00 43 13,00 10,33 6,99

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,22 5,35 3,52

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,20 2,63 2,60

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,88 1,86 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,83 2,43

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 17,30 13,67 9,94

Toplam: 120 38 20 33,00 28 30,28 35,66 31,70

TYT Türkçe CaDdaaBb EdDDaDcaCDADA dAEAdaC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal BEECDDACccbaaBDbBEDbCBDeDCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 6 5 1 83
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebi Akımlar 7 5 1 71
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 6 1 86
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100
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